
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

KATILIMLAR

1 1687 BUĞLEM ERGİN 7H 19 1 18,67 18 2 17,33 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 84 6 82,00 461,600 1 1 1 2 10
% 0,19

2 1667 MURAT BEŞİNCİ 7H 18 2 17,33 19 1 18,67 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 81 8 78,34 446,600 2 2 2 8 26
% 0,50

3 1596 MELEK BAL TAMBULUT7H 17 3 16,00 18 2 17,33 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 81 8 78,33 446,600 2 2 2 8 26
% 0,50

4 139 YAĞMUR KULAOĞLU 7E 17 3 16,00 16 3 15,00 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 80 9 77,00 434,600 1 4 4 11 58
% 1,12

5 1100 EYÜPTUĞRUL TÜRKLÜ 7H 15 3 14,00 17 3 16,00 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 78 9 75,01 428,600 4 5 5 13 69
% 1,33

6 1508 BARIŞ TİMUR 7I 16 3 15,00 18 2 17,33 16 2 15,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 78 9 75,00 428,600 1 5 5 13 69
% 1,33

7 1117 MELİKE GÖKKAYA 7H 16 4 14,67 17 3 16,00 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 78 12 74,00 428,000 5 7 7 15 71
% 1,37

8 1720 NEDA DEMİR 7I 16 2 15,33 19 1 18,67 15 3 14,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 77 9 74,01 428,000 2 7 7 15 71
% 1,37

9 785 ARDA TEKİNSOY 7H 18 2 17,33 20 0 20,00 12 5 10,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 76 11 72,33 423,800 6 9 9 20 86
% 1,66

10 1688 EYLELECE CEYLAN 7H 15 4 13,67 17 2 16,33 17 2 16,33 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 77 9 74,00 422,000 7 10 10 21 90
% 1,74

11 317 BEYZANUR DEMİRBAĞ7H 16 4 14,67 17 2 16,33 16 4 14,67 9 1 8,67 9 0 9,00 9 1 8,67 76 12 72,01 416,000 8 11 11 26 106
% 2,04

12 1524 ESMA YURTSEVEN 7I 18 2 17,33 14 5 12,33 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 77 11 73,33 414,800 3 12 12 27 112
% 2,16

13 1534 ÖZGÜR KAAN FİDAN 7I 16 4 14,67 18 2 17,33 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 75 13 70,67 408,800 4 13 13 31 141
% 2,72

14 1691 KAAN EGE 7H 17 3 16,00 17 3 16,00 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 75 15 70,00 406,400 9 14 14 34 157
% 3,03

15 1692 CEYLİN SU ATEŞ 7H 19 1 18,67 16 3 15,00 11 7 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 74 12 70,01 400,400 10 15 15 38 189
% 3,64

16 1666 IŞIL ÇAKIN 7I 17 3 16,00 14 5 12,33 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 73 15 68,01 399,200 5 16 16 39 193
% 3,72

17 0 HAYAL GÜNAL 7I 17 3 16,00 14 4 12,67 15 2 14,33 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 71 13 66,67 396,800 6 17 17 41 203
% 3,91

18 1618 ILGIN BATAK 7I 16 3 15,00 13 5 11,33 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 0 9,00 70 16 64,66 395,600 7 18 18 42 208
% 4,01

19 1531 BATUHAN KAPLAN 7I 17 3 16,00 16 4 14,67 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 74 16 68,68 394,400 8 19 19 46 213
% 4,11

20 1512 GÜLSÜM ÇELİK 7I 16 4 14,67 13 5 11,33 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 73 13 68,67 393,200 9 20 20 48 221
% 4,26

21 1565 ALİ UTKU GÜLCÜLER 7I 17 3 16,00 13 7 10,67 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 73 15 68,01 390,800 10 21 21 54 239
% 4,61

22 1500 ZEYNEP YAŞAR 7I 17 3 16,00 13 5 11,33 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 73 15 67,99 390,800 10 21 21 54 239
% 4,61

23 1510 ECE ÖZDEMİR 7I 16 4 14,67 13 6 11,00 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 71 17 65,35 381,200 12 23 23 67 288
% 5,55

24 1702 KEREM ERİLGİN 7H 16 4 14,67 16 4 14,67 12 4 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 69 17 63,34 380,000 11 24 24 71 294
% 5,67

25 1698 YİĞİT ATEŞ ERDOĞMAK7K 16 4 14,67 15 5 13,33 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 70 20 63,33 375,200 1 25 25 81 317
% 6,11

26 86 ECRİN ÇEVİK 7E 16 3 15,00 11 7 8,67 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 69 18 63,01 373,400 2 26 26 86 329
% 6,34

27 1640 TUĞÇE ÖZTÜRK 7I 16 4 14,67 12 4 10,67 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 69 16 63,67 372,200 13 27 27 88 335
% 6,46

28 63 ŞEVKET EFE DERE 7E 14 4 12,67 12 5 10,33 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 67 18 61,00 372,200 3 27 27 88 335
% 6,46

29 1519 MİNA KAHRAMAN 7I 18 2 17,33 11 9 8,00 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 68 21 60,99 367,400 14 29 29 100 364
% 7,02

30 1695 ECRİN AĞLADIOĞL  15 5 13,33 14 6 12,00 14 6 12,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 1 7,67 68 20 61,34 366,800 1 30 30 101 369
% 7,12

31 770 DEFNE AĞKUŞ 7A 16 4 14,67 13 6 11,00 14 4 12,67 5 4 3,67 9 1 8,67 8 0 8,00 65 19 58,68 365,600 1 31 31 103 376
% 7,25

32 1558 DORUKKAĞAN YILMAZ7I 14 4 12,67 12 4 10,67 14 0 14,00 7 1 6,67 7 1 6,67 9 1 8,67 63 11 59,35 363,200 15 32 32 108 393
% 7,58

33 1651 EFE      V ATANSEVER 7I 16 2 15,33 12 5 10,33 14 6 12,00 10 0 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 65 19 58,66 363,200 15 32 32 108 393
% 7,58
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34 1570 JARA ÇİMEN 7I 15 4 13,67 14 4 12,67 13 4 11,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 64 20 57,34 362,000 17 34 34 112 408
% 7,87

35 1563 BERİL NUR ALTUNTAŞ 7I 16 4 14,67 10 5 8,33 12 5 10,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 68 14 63,33 356,000 18 35 35 122 445
% 8,58

36 1587 SILA PORSUK 7K 18 2 17,33 13 7 10,67 10 10 6,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 68 22 60,67 356,000 2 35 35 122 445
% 8,58

37 1637 ZEHRA ÇINAR 7K 19 0 19,00 11 7 8,67 11 7 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 6 4 4,67 64 20 57,34 356,000 2 35 35 122 445
% 8,58

38 1635 MELİKE GÜL 7K 14 6 12,00 12 8 9,33 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 66 24 57,99 351,200 4 38 38 135 491
% 9,47

39 1511 EGE TUNA KAHYA 7I 16 1 15,67 8 4 6,67 11 1 10,67 9 0 9,00 10 0 10,00 9 0 9,00 63 6 61,01 350,600 19 39 39 137 496
% 9,56

40 1111 ÇAĞKAN YÜKSEL 7H 15 5 13,33 13 6 11,00 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 65 24 57,00 350,600 12 39 39 137 496
% 9,56

41 1525 NEHİR UZUN ALİOĞLU 7H 15 4 13,67 9 7 6,67 16 4 14,67 9 1 8,67 8 1 7,67 5 3 4,00 62 20 55,35 347,600 13 41 41 149 522
% 10

42 1513 NİSA NUR ÇINAR 7I 15 5 13,33 11 5 9,33 13 4 11,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 62 20 55,33 345,200 20 42 42 156 542
% 10

43 1665 DERİN SU BOZKURT 7H 16 4 14,67 10 5 8,33 13 5 11,33 7 2 6,33 7 3 6,00 8 1 7,67 61 20 54,33 343,400 14 43 43 160 559
% 11

44 1707 İLKİM İNCİ 7J 15 5 13,33 10 4 8,67 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 62 22 54,66 342,800 1 44 44 162 565
% 11

45 1604 EMİRCAN KARADENİZ 7I 18 2 17,33 12 8 9,33 14 6 12,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 56 34 44,66 341,600 21 45 45 167 575
% 11

46 1211 SEVDE TAŞTAN 7E 13 7 10,67 12 6 10,00 14 4 12,67 8 2 7,33 9 0 9,00 6 2 5,33 62 21 55,00 341,000 4 46 46 168 579
% 11

47 1067 HİLAL KAL* AT 7E 13 6 11,00 12 5 10,33 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 60 24 52,00 332,000 5 47 47 196 660
% 13

48 297 RABİA YILDIRIM 7A 16 3 15,00 9 7 6,67 13 4 11,67 6 2 5,33 6 2 5,33 4 0 4,00 54 18 48,00 328,400 2 48 48 206 693
% 13

49 546 ALYA KALKAN 7E 15 5 13,33 7 1 6,67 14 2 13,33 7 2 6,33 7 2 6,33 2 2 1,33 52 14 47,32 327,200 6 49 49 210 705
% 14

50 175 M E R T KIRCIOĞLU 7E 18 2 17,33 8 3 7,00 10 10 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 58 22 50,67 324,800 7 50 50 219 727
% 14

51 367 CEREN BOZAK 7D 15 4 13,67 10 7 7,67 11 5 9,33 8 2 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 57 24 49,00 320,600 1 51 51 237 769
% 15

52 1594 AYŞE DURU KARA 7K 14 6 12,00 10 8 7,33 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 59 28 49,67 319,400 5 52 52 242 781
% 15

53 1548 SALİHA AKKURT 7I 16 3 15,00 8 5 6,33 7 2 6,33 8 0 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 56 13 51,66 314,600 22 53 53 268 847
% 16

54 1567 TUANA İLHAN 7I 15 3 14,00 9 8 6,33 8 3 7,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 0 7,00 56 16 50,67 311,600 23 54 54 280 879
% 17

55 1572 ÇINAR ÇİRKİN 7J 14 3 13,00 8 8 5,33 11 1 10,67 7 3 6,00 7 2 6,33 6 2 5,33 53 19 46,66 310,400 2 55 55 283 889
% 17

56 538 ALİ EYMEN CAN 7E 17 3 16,00 9 9 6,00 10 8 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 56 30 46,00 310,400 8 55 55 283 889
% 17

57 1704 ELİF TURHAN 7H 14 6 12,00 8 9 5,00 11 8 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 61 25 52,67 308,000 15 57 57 292 913
% 18

58 1388 ASMİN ÇAKMAK 7A 15 3 14,00 7 5 5,33 12 6 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 4 0,67 52 22 44,67 308,000 3 57 57 292 913
% 18

59 0 CELAL ÖZDAL 7K 12 6 10,00 11 3 10,00 9 8 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 57 21 50,00 306,800 6 59 59 300 928
% 18

60 1514 EGE SARP YURDAKUL 7I 16 4 14,67 7 11 3,33 12 7 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 57 30 47,01 306,200 24 60 60 302 934
% 18

61 4430 MURAD YÜKSEL 7E 16 4 14,67 4 8 1,33 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 57 24 49,00 302,600 9 61 61 323 980
% 19

62 1555 ZEYNEP ECE SARIÇAM 7H 15 5 13,33 10 10 6,67 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 57 33 46,01 300,800 16 62 62 327 994
% 19

63 14 TUNAHAN YAVUZ 7D 13 4 11,67 10 9 7,00 10 7 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 5 2,33 55 27 46,00 299,600 2 63 63 335 1005
% 19

64 1532 ECE İREM SOYLU 7I 13 6 11,00 7 5 5,33 10 7 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 57 20 50,33 299,000 25 64 64 337 1008
% 19

65 1544 ECRİN ASLAN 7D 15 4 13,67 5 9 2,00 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 57 26 48,34 299,000 3 64 64 337 1008
% 19

66 1581 SELMA KARAPINAR 7J 14 3 13,00 9 7 6,67 10 7 7,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 52 26 43,34 298,400 3 66 66 339 1018
% 20
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67 204 ELİF FEYZA YÜCEYAR 7E 17 3 16,00 4 9 1,00 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 56 27 47,00 296,600 10 67 67 346 1035
% 20

68 1583 ALİ YAMAN NİŞLİ 7K 13 6 11,00 9 8 6,33 12 7 9,67 4 6 2,00 7 3 6,00 7 2 6,33 52 32 41,33 293,600 7 68 68 362 1074
% 21

69 1612 EYLÜL ŞUEKİNCİ 7I 9 2 8,33 8 6 6,00 14 6 12,00 8 1 7,67 6 1 5,67 3 2 2,33 48 18 42,00 292,400 26 69 69 370 1098
% 21

70 1579 DERİN NİSA YÜKSEL 7J 11 9 8,00 10 7 7,67 12 6 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 5 4 3,67 53 30 43,00 291,800 4 70 70 375 1108
% 21

71 1515 ADA ŞENGÜL 7I 17 3 16,00 4 11 0,33 10 9 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 56 28 46,66 290,000 27 71 71 389 1137
% 22

72 3 NEHİR YILDIZ 7A 14 6 12,00 8 8 5,33 11 6 9,00 6 2 5,33 7 3 6,00 4 4 2,67 50 29 40,33 289,400 4 72 72 392 1144
% 22

73 1537 DEFNE EVRA DEMİRKAN7H 15 5 13,33 7 11 3,33 11 7 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 2 5,33 52 32 41,32 287,600 17 73 73 402 1171
% 23

74 1668 YAHYA TAŞSİLEN 7H 16 4 14,67 6 11 2,33 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 54 33 43,00 284,600 18 74 74 417 1206
% 23

75 61 POYRAZ KRM GÖNÜLKIRM7A 13 5 11,33 7 6 5,00 11 3 10,00 3 2 2,33 4 2 3,33 6 1 5,67 44 19 37,66 284,600 5 74 74 417 1206
% 23

76 1049 RÜZGAR 7H 14 4 12,67 8 9 5,00 9 10 5,67 7 3 6,00 8 1 7,67 6 3 5,00 52 30 42,01 281,600 19 76 76 434 1253
% 24

77 1547 SU CEREN ATMACA 7K 14 5 12,33 3 11 -0,67 11 7 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 56 25 47,66 281,000 8 77 77 438 1260
% 24

78 607 EFE GÜNEŞ 7D 15 5 13,33 8 11 4,33 9 11 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 54 35 42,32 281,000 4 77 77 438 1260
% 24

79 1576 YİĞİT EROL 7I 12 8 9,33 7 13 2,67 13 7 10,67 7 1 6,67 10 0 10,00 5 5 3,33 54 34 42,67 280,400 28 79 79 443 1271
% 25

80 390 GÜLCE KOÇAK 7F 13 4 11,67 7 6 5,00 9 8 6,33 8 1 7,67 7 3 6,00 6 3 5,00 50 25 41,67 279,800 1 80 80 449 1281
% 25

81 897 ELİF AKGÜN 7C 18 2 17,33 5 15 0,00 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 52 38 39,33 279,200 1 81 81 453 1292
% 25

82 1663 Y İ Ğ İ T B U L U T 7K 15 5 13,33 5 5 3,33 9 9 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 50 27 40,99 277,400 9 82 82 468 1321
% 25

83 1557 AYAZ KOÇOĞLU 7I 14 5 12,33 8 10 4,67 10 9 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 50 35 38,34 277,400 29 82 82 468 1321
% 25

84 1142 GİRAYCELİL ÜLGEN 7G 15 5 13,33 8 12 4,00 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 2 1 1,67 49 34 37,67 276,200 1 84 84 477 1336
% 26

85 1678 ENES YÜKSEK 7I 13 7 10,67 4 14 -0,67 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 53 35 41,33 275,600 30 85 85 482 1347
% 26

86 273 EYMEN DERAL 7E 16 4 14,67 6 14 1,33 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 54 36 41,99 274,400 11 86 86 491 1364
% 26

87 1535 ZEHRA BOZBAŞ 7I 15 2 14,33 4 4 2,67 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 48 22 40,66 272,000 31 87 87 505 1391
% 27

88 254 AZRA ECRİN ÇALCI 7E 14 6 12,00 7 13 2,67 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 51 39 38,00 272,000 12 87 87 505 1391
% 27

89 1507 AVDAR ŞENGÜL 7H 14 5 12,33 8 9 5,00 10 8 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 0 8 -2,67 46 36 33,99 272,000 20 87 87 505 1391
% 27

90 1179 TAHİR GÖKSU 7B 15 5 13,33 7 13 2,67 9 11 5,33 8 2 7,33 9 0 9,00 3 7 0,67 51 38 38,33 267,800 1 90 90 532 1450
% 28

91 909 ELİF SUDE SERÇE 7H 15 5 13,33 9 10 5,67 8 12 4,00 7 3 6,00 5 4 3,67 4 6 2,00 48 40 34,67 267,200 21 91 91 538 1462
% 28

92 1536 ZEYNEP EFE 7H 15 4 13,67 6 7 3,67 3 3 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 48 20 41,34 266,000 22 92 92 546 1481
% 29

93 1554 ADEN ASLAN 7H 13 6 11,00 5 8 2,33 9 6 7,00 7 2 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 48 28 38,66 264,800 23 93 93 550 1490
% 29

94 1520 CEYLİNNAZ YALÇIN 7H 15 4 13,67 1 5 -0,67 8 4 6,67 6 2 5,33 7 3 6,00 9 1 8,67 46 19 39,67 264,200 24 94 94 556 1505
% 29

95 1588 YUSUF YANMAZ 7J 12 7 9,67 5 12 1,00 12 6 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 6 1,00 48 35 36,33 261,800 5 95 95 576 1552
% 30

96 1542 UFUK ULAÇ UYAR 7H 10 7 7,67 7 6 5,00 7 4 5,67 7 3 6,00 7 2 6,33 9 1 8,67 47 23 39,34 258,800 25 96 96 596 1601
% 31

97 17000 MELEK DUVA 7J 12 7 9,67 6 5 4,33 7 4 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 0 1,00 43 19 36,67 258,800 6 96 96 596 1601
% 31

98 1538 ELA AL * ESKİKÖY 7H 14 6 12,00 9 11 5,33 6 14 1,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 51 39 38,00 257,600 26 98 98 601 1617
% 31

99 1539 ZEYNEP HAYDARİ 7H 12 6 10,00 3 2 2,33 8 3 7,00 4 5 2,33 7 2 6,33 7 2 6,33 41 20 34,32 253,400 27 99 99 637 1714
% 33
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100 0 ESLEM ELA İBİK 7J 13 4 11,67 4 7 1,67 10 6 8,00 4 3 3,00 8 2 7,33 0 6 -2,00 39 28 29,67 252,200 7 100 100 649 1740
% 34

101 1177 ŞEVVAL YAYCI 7D 13 7 10,67 5 4 3,67 7 10 3,67 8 1 7,67 9 1 8,67 2 1 1,67 44 24 36,02 251,600 5 101 101 659 1756
% 34

102 1032 ADAR KETME 7H 11 9 8,00 9 10 5,67 8 12 4,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 49 40 35,67 249,800 28 102 102 672 1787
% 34

103 1649 ÇA ĞLA YÜCESAN 7J 15 5 13,33 4 10 0,67 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 47 37 34,67 249,200 8 103 103 676 1797
% 35

104 946 EYLÜL IŞIK 7A 15 3 14,00 3 4 1,67 7 8 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 5 -0,67 39 27 29,99 248,000 6 104 104 686 1825
% 35

105 942 ERVANUR KÖSEOĞLU 7C 15 5 13,33 9 11 5,33 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 43 47 27,33 248,000 2 104 104 686 1825
% 35

106 1501 OSMANKEREM ASLAN 7K 12 8 9,33 2 13 -2,33 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 49 36 37,00 247,400 10 106 106 693 1841
% 35

107 1071 IRMAK DERE 7G 15 5 13,33 2 11 -1,67 10 10 6,67 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 45 38 32,33 246,200 2 107 107 697 1862
% 36

108 504 HAZNEYAĞMU ERDOĞAN7F 12 8 9,33 6 14 1,33 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 44 46 28,66 245,600 2 108 108 701 1872
% 36

109 1505 ALPEREN ÖZALP 7K 8 9 5,00 7 7 4,67 11 8 8,33 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 44 36 32,00 244,400 11 109 109 712 1897
% 37

110 1559 ENGİN DERAL 7I 12 8 9,33 10 10 6,67 5 15 0,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 48 42 34,00 240,800 32 110 110 739 1960
% 38

111 450 ESMA BOZ 7A 18 2 17,33 2 14 -2,67 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 5 1,33 42 42 27,99 239,600 7 111 111 749 1989
% 38

112 1552 BİLAL ÜSTÜNDAĞ 7I 11 7 8,67 3 5 1,33 9 4 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 37 22 29,67 239,000 33 112 112 751 1993
% 38

113 873 ÖMER BARAN FIRAT 7E 9 10 5,67 7 5 5,33 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 42 39 29,00 237,800 13 113 113 760 2017
% 39

114 11506 AMED KABALAK 7H 11 9 8,00 12 5 10,33 5 13 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 38 47 22,34 230,600 29 114 114 808 2150
% 41

115 1564 ZEYNEP NAZ 7I 12 6 10,00 4 14 -0,67 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 44 42 29,99 228,800 34 115 115 812 2169
% 42

116 1550 MUSTAFA COŞKUN 7H 11 7 8,67 7 7 4,67 4 4 2,67 5 4 3,67 7 3 6,00 3 7 0,67 37 32 26,35 227,000 30 116 116 825 2202
% 42

117 428 CEREN YILMAZ 7E 14 6 12,00 2 6 0,00 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 39 39 26,00 226,400 14 117 117 828 2210
% 43

118 1530 ERDEM GÜR 7I 12 8 9,33 5 2 4,33 0 3 -1,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 39 21 32,00 225,200 35 118 118 834 2233
% 43

119 851 NEHİR ATİLA 7E 12 7 9,67 4 11 0,33 6 9 3,00 4 5 2,33 7 3 6,00 9 0 9,00 42 35 30,33 223,400 15 119 119 853 2275
% 44

120 1038 YUSUF CANPOLAT 7F 13 5 11,33 4 5 2,33 6 3 5,00 10 0 10,00 33 13 28,66 222,800 3 120 120 856 2283
% 44

121 1556 KAAN ŞAHİN 7I 12 4 10,67 3 16 -2,33 9 10 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 42 42 28,01 222,800 36 120 120 856 2283
% 44

122 1636 MELEK NAZ YALÇIN 7J 11 9 8,00 5 6 3,00 7 11 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 7 -0,33 40 38 27,33 222,800 9 120 120 856 2283
% 44

123 954 EYŞAN BALLIBABA 7F 10 10 6,67 8 12 4,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 40 50 23,33 221,600 4 123 123 865 2306
% 44

124 531 AHMETHASAN ARAT 7C 13 7 10,67 6 14 1,33 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 39 51 22,00 219,200 3 124 124 878 2350
% 45

125 1599 EDA ŞENKARDEŞ 7K 14 6 12,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 48 42 34,00 216,800 12 125 125 900 2398
% 46

126 1529 BURAKEFE ÇAKIR 7H 14 2 13,33 3 5 1,33 0 3 -1,00 5 3 4,00 6 2 5,33 3 2 2,33 31 17 25,32 216,800 31 125 125 900 2398
% 46

127 0 ÖYKÜ ÖZMEN 7C 13 7 10,67 3 13 -1,33 9 11 5,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 38 48 22,00 214,400 4 127 127 913 2444
% 47

128 120 KAAN ERDEN 7G 11 9 8,00 2 3 1,00 6 7 3,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 36 32 25,33 213,200 3 128 128 931 2478
% 48

129 417 MUTLU KILIÇ 7D 14 6 12,00 5 15 0,00 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 3 4,00 38 50 21,34 213,200 6 128 128 931 2478
% 48

130 1103 NERGİ  ÇEL İK 7C 13 7 10,67 6 13 1,67 8 11 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 35 53 17,34 213,200 5 128 128 931 2478
% 48

131 1617 EYMEN TÜRKMEN 7I 10 8 7,33 4 9 1,00 5 1 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 4 1,67 34 30 24,01 212,000 37 131 131 940 2498
% 48

132 51 MUSTAFA İŞCAN 7G 14 6 12,00 6 14 1,33 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 36 54 18,00 212,000 4 131 131 940 2498
% 48
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

KATILIMLAR

133 767 DORUK ÇAVDAR 7C 8 11 4,33 11 7 8,67 6 13 1,67 4 5 2,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 36 49 19,66 210,200 6 133 133 952 2538
% 49

134 1641 CEYDANUR CANİKLİ 7J 15 5 13,33 4 15 -1,00 4 16 -1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 42 47 26,33 209,000 10 134 134 962 2562
% 49

135 904 MELİS AKBAL 7E 8 10 4,67 7 10 3,67 7 10 3,67 3 6 1,00 8 1 7,67 3 6 1,00 36 43 21,68 204,200 16 135 135 1004 2656
% 51

136 1764 AMİNE 7C 9 11 5,33 4 16 -1,33 11 9 8,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 38 52 20,66 202,400 7 136 136 1016 2686
% 52

137 1187 TUĞBA TOPRAK 7F 9 11 5,33 6 14 1,33 9 11 5,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 38 52 20,66 202,400 5 136 136 1016 2686
% 52

138 1575 DURU ÇALIŞKAN 7I 11 9 8,00 7 12 3,00 5 15 0,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 39 50 22,34 201,800 38 138 138 1027 2712
% 52

139 1140 ONUR ATEŞ 7A 9 11 5,33 8 12 4,00 6 14 1,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 39 51 21,99 200,000 8 139 139 1040 2744
% 53

140 1215 ZINAR ÇELİK 7C 9 11 5,33 5 15 0,00 8 12 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 40 50 23,34 197,600 8 140 140 1058 2792
% 54

141 1615 SEYHAN ERDOĞAN 7A 12 8 9,33 6 14 1,33 6 14 1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 36 54 17,99 197,600 9 140 140 1058 2792
% 54

142 1068 HÜMA KURTULUŞ 7A 12 8 9,33 5 14 0,33 7 13 2,67 3 7 0,67 3 6 1,00 5 5 3,33 35 53 17,33 197,600 9 140 140 1058 2792
% 54

143 98 AYŞENUREDA ERYEŞIL7F 10 10 6,67 4 15 -1,00 8 11 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 36 51 18,99 192,200 6 143 143 1106 2905
% 56

144 1094 KEVSER HOCAOĞLU 7G 15 5 13,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 35 55 16,67 190,400 5 144 144 1116 2941
% 57

145 525 BURAK ÖZYAŞİN 7G 10 7 7,67 2 5 0,33 2 6 0,00 8 2 7,33 7 2 6,33 2 6 0,00 31 28 21,66 189,800 6 145 145 1123 2962
% 57

146 1105 MİRAÇ EREN GÜRLER 7A 13 4 11,67 3 17 -2,67 4 13 -0,33 4 4 2,67 9 1 8,67 2 6 0,00 35 45 20,01 189,200 11 146 146 1129 2976
% 57

147 1684 AHMAD ANIS 7F 9 11 5,33 5 15 0,00 6 11 2,33 3 7 0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 38 49 21,66 188,600 7 147 147 1132 2983
% 58

148 1151 YASİS GÜVEN 7H 10 9 7,00 6 13 1,67 7 9 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 29 55 10,67 186,800 32 148 148 1144 3030
% 58

149 303 ALPEREN ER İN 7B 11 9 8,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 36 54 17,99 183,200 2 149 149 1173 3107
% 60

150 1076 İBRAHİM TİRİL 7F 10 10 6,67 6 14 1,33 6 14 1,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 34 56 15,33 183,200 8 149 149 1173 3107
% 60

151 9 EMİR DORUK VATANSEVE7A 10 9 7,00 1 2 0,33 4 10 0,67 4 6 2,00 5 4 3,67 4 1 3,67 28 32 17,34 182,000 12 151 151 1187 3145
% 61

152 522 ÖMEREGE ŞİMŞEK 7C 9 11 5,33 5 15 0,00 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 35 55 16,67 180,800 9 152 152 1194 3163
% 61

153 997 HALİMENUR BOZKURT 7C 12 8 9,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 34 56 15,33 178,400 10 153 153 1216 3232
% 62

154 1553 ECE SU GÜNAYDIN 7H 7 13 2,67 9 11 5,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 30 60 10,00 178,400 33 153 153 1216 3232
% 62

155 559 BELİNAY DEMİR 7G 8 9 5,00 3 12 -1,00 7 11 3,33 5 4 3,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 30 45 15,00 175,400 7 155 155 1252 3313
% 64

156 19 ÖYKÜ ŞAHİN 7A 9 11 5,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 29 61 8,67 166,400 13 156 156 1312 3503
% 68

157 332 YUSUF ARSLAN 7F 8 12 4,00 5 15 0,00 5 15 0,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 34 56 15,33 164,000 9 157 157 1333 3552
% 68

158 552 ATAKAN YIL MAZ 7A 11 9 8,00 5 15 0,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 27 63 6,00 161,600 14 158 158 1354 3606
% 70

159 180 HASAN SARIKAYA 7G 4 16 -1,33 8 12 4,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 29 61 8,67 156,800 8 159 159 1404 3737
% 72

160 941 YUSUF ÖRNEK 7B 11 9 8,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 28 62 7,33 154,400 3 160 160 1427 3798
% 73

161 1441 KERİM YILMAZER 7A 9 11 5,33 3 17 -2,67 9 11 5,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 24 66 1,99 154,400 15 160 160 1427 3798
% 73

162 513 MELİSA ESENDEMİR 7D 9 11 5,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 30 60 9,99 149,600 7 162 162 1466 3915
% 75

163 1184 TUANA YAZAN 7A 5 5 3,33 3 7 0,67 2 6 0,00 0 1 -0,33 3 0 3,00 1 1 0,67 14 20 7,34 149,600 16 162 162 1466 3915
% 75

164 214 HALİT ESAD ERSİN 7B 9 11 5,33 2 18 -4,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 27 63 6,00 147,200 4 164 164 1487 3992
% 77

165 1546 TUANA SU KARAGÜLME7K 5 15 0,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 25 65 3,34 137,600 13 165 165 1570 4269
% 82
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

KATILIMLAR

166 316 OĞUZHAN ESKİ 7B 6 14 1,33 7 13 2,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 26 64 4,66 135,200 5 166 166 1586 4327
% 83

167 568 YİĞİT ARAS ÇELİK 7B 11 9 8,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 24 66 2,00 135,200 5 166 166 1586 4327
% 83

168 1575 UMUTCEM 7E 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 10 1,67 3 7 0,67 1 4 -0,33 2 7 -0,33 18 51 1,02 127,400 17 168 168 1671 4571
% 88

169 1704 ELİF TURH AN 7H 7 13 2,67 3 14 -1,67 4 15 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 23 63 2,00 125,600 34 169 169 1688 4605
% 89

170 473 EYÜP BAKINDI 7B 6 14 1,33 5 14 0,33 4 14 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 21 66 -1,01 123,800 7 170 170 1703 4650
% 90

171 338 ELİF EBRAR AYANOĞLU7B 5 15 0,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 25 65 3,33 118,400 8 171 171 1731 4741
% 91

172 133 MERVE KARAMAN 7B 6 14 1,33 5 15 0,00 2 17 -3,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 2 4,33 23 63 1,99 117,200 9 172 172 1755 4790
% 92

173 570 MEHMETEMİN KOÇ 7A 4 16 -1,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 24 66 2,01 116,000 17 173 173 1759 4805
% 93

174 576 YİĞİT EROL 7I 5 15 0,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 21 69 -2,00 113,600 39 174 174 1785 4859
% 94

175 184 ALP* YAY 7B 7 13 2,67 6 14 1,33 1 19 -5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 20 70 -3,33 111,200 10 175 175 1798 4899
% 94

176 223 SEVDA ELKOCA 7B 2 18 -4,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 24 66 2,01 101,600 11 176 176 1834 5012
% 97

177 1673 MEHMETCAN ÖZDEMİR7K 4 16 -1,33 2 18 -4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 22 68 -0,66 101,600 14 176 176 1834 5012
% 97

178 1654 HAMDİ EFE TEZGEL 7I 7 13 2,67 5 15 0,00 1 19 -5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 18 72 -5,99 101,600 40 176 176 1834 5012
% 97

179 1708 ÖMER ASAF VAZGEÇ 7G 4 16 -1,33 7 13 2,67 2 18 -4,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 18 72 -5,99 101,600 9 176 176 1834 5012
% 97

180 1051 MERVE SAKA 7A 3 14 -1,67 3 12 -1,00 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 19 63 -2,01 99,200 18 180 180 1849 5048
% 97

181 1042 ALTAY ÇARKANAT 7B 6 14 1,33 1 19 -5,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 17 68 -5,67 92,600 12 181 181 1870 5108
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF:  

KATILIMLAR

1 1695 ECRİN AĞLADIOĞL  15 5 13,33 14 6 12,00 14 6 12,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 1 7,67 68 20 61,34 366,800 1 30 30 101 369
% 7,12
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7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 770 DEFNE AĞKUŞ 7A 16 4 14,67 13 6 11,00 14 4 12,67 5 4 3,67 9 1 8,67 8 0 8,00 65 19 58,68 365,600 1 31 31 103 376
% 7,25

2 297 RABİA YILDIRIM 7A 16 3 15,00 9 7 6,67 13 4 11,67 6 2 5,33 6 2 5,33 4 0 4,00 54 18 48,00 328,400 2 48 48 206 693
% 13

3 1388 ASMİN ÇAKMAK 7A 15 3 14,00 7 5 5,33 12 6 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 4 0,67 52 22 44,67 308,000 3 57 57 292 913
% 18

4 3 NEHİR YILDIZ 7A 14 6 12,00 8 8 5,33 11 6 9,00 6 2 5,33 7 3 6,00 4 4 2,67 50 29 40,33 289,400 4 72 72 392 1144
% 22

5 61 POYRAZ KRM GÖNÜLKIRM7A 13 5 11,33 7 6 5,00 11 3 10,00 3 2 2,33 4 2 3,33 6 1 5,67 44 19 37,66 284,600 5 74 74 417 1206
% 23

6 946 EYLÜL IŞIK 7A 15 3 14,00 3 4 1,67 7 8 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 5 -0,67 39 27 29,99 248,000 6 104 104 686 1825
% 35

7 450 ESMA BOZ 7A 18 2 17,33 2 14 -2,67 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 5 1,33 42 42 27,99 239,600 7 111 111 749 1989
% 38

8 1140 ONUR ATEŞ 7A 9 11 5,33 8 12 4,00 6 14 1,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 39 51 21,99 200,000 8 139 139 1040 2744
% 53

9 1615 SEYHAN ERDOĞAN 7A 12 8 9,33 6 14 1,33 6 14 1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 36 54 17,99 197,600 9 140 140 1058 2792
% 54

10 1068 HÜMA KURTULUŞ 7A 12 8 9,33 5 14 0,33 7 13 2,67 3 7 0,67 3 6 1,00 5 5 3,33 35 53 17,33 197,600 9 140 140 1058 2792
% 54

11 1105 MİRAÇ EREN GÜRLER 7A 13 4 11,67 3 17 -2,67 4 13 -0,33 4 4 2,67 9 1 8,67 2 6 0,00 35 45 20,01 189,200 11 146 146 1129 2976
% 57

12 9 EMİR DORUK VATANSEVE7A 10 9 7,00 1 2 0,33 4 10 0,67 4 6 2,00 5 4 3,67 4 1 3,67 28 32 17,34 182,000 12 151 151 1187 3145
% 61

13 19 ÖYKÜ ŞAHİN 7A 9 11 5,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 29 61 8,67 166,400 13 156 156 1312 3503
% 68

14 552 ATAKAN YIL MAZ 7A 11 9 8,00 5 15 0,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 27 63 6,00 161,600 14 158 158 1354 3606
% 70

15 1441 KERİM YILMAZER 7A 9 11 5,33 3 17 -2,67 9 11 5,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 24 66 1,99 154,400 15 160 160 1427 3798
% 73

16 1184 TUANA YAZAN 7A 5 5 3,33 3 7 0,67 2 6 0,00 0 1 -0,33 3 0 3,00 1 1 0,67 14 20 7,34 149,600 16 162 162 1466 3915
% 75

17 570 MEHMETEMİN KOÇ 7A 4 16 -1,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 24 66 2,01 116,000 17 173 173 1759 4805
% 93

18 1051 MERVE SAKA 7A 3 14 -1,67 3 12 -1,00 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 19 63 -2,01 99,200 18 180 180 1849 5048
% 97
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7B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 1179 TAHİR GÖKSU 7B 15 5 13,33 7 13 2,67 9 11 5,33 8 2 7,33 9 0 9,00 3 7 0,67 51 38 38,33 267,800 1 90 90 532 1450
% 28

2 303 ALPEREN ER İN 7B 11 9 8,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 36 54 17,99 183,200 2 149 149 1173 3107
% 60

3 941 YUSUF ÖRNEK 7B 11 9 8,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 28 62 7,33 154,400 3 160 160 1427 3798
% 73

4 214 HALİT ESAD ERSİN 7B 9 11 5,33 2 18 -4,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 27 63 6,00 147,200 4 164 164 1487 3992
% 77

5 316 OĞUZHAN ESKİ 7B 6 14 1,33 7 13 2,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 26 64 4,66 135,200 5 166 166 1586 4327
% 83

6 568 YİĞİT ARAS ÇELİK 7B 11 9 8,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 24 66 2,00 135,200 5 166 166 1586 4327
% 83

7 473 EYÜP BAKINDI 7B 6 14 1,33 5 14 0,33 4 14 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 21 66 -1,01 123,800 7 170 170 1703 4650
% 90

8 338 ELİF EBRAR AYANOĞLU7B 5 15 0,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 25 65 3,33 118,400 8 171 171 1731 4741
% 91

9 133 MERVE KARAMAN 7B 6 14 1,33 5 15 0,00 2 17 -3,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 2 4,33 23 63 1,99 117,200 9 172 172 1755 4790
% 92

10 184 ALP* YAY 7B 7 13 2,67 6 14 1,33 1 19 -5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 20 70 -3,33 111,200 10 175 175 1798 4899
% 94

11 223 SEVDA ELKOCA 7B 2 18 -4,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 24 66 2,01 101,600 11 176 176 1834 5012
% 97

12 1042 ALTAY ÇARKANAT 7B 6 14 1,33 1 19 -5,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 17 68 -5,67 92,600 12 181 181 1870 5108
% 98
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7C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 897 ELİF AKGÜN 7C 18 2 17,33 5 15 0,00 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 52 38 39,33 279,200 1 81 81 453 1292
% 25

2 942 ERVANUR KÖSEOĞLU 7C 15 5 13,33 9 11 5,33 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 43 47 27,33 248,000 2 104 104 686 1825
% 35

3 531 AHMETHASAN ARAT 7C 13 7 10,67 6 14 1,33 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 39 51 22,00 219,200 3 124 124 878 2350
% 45

4 0 ÖYKÜ ÖZMEN 7C 13 7 10,67 3 13 -1,33 9 11 5,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 38 48 22,00 214,400 4 127 127 913 2444
% 47

5 1103 NERGİ  ÇEL İK 7C 13 7 10,67 6 13 1,67 8 11 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 35 53 17,34 213,200 5 128 128 931 2478
% 48

6 767 DORUK ÇAVDAR 7C 8 11 4,33 11 7 8,67 6 13 1,67 4 5 2,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 36 49 19,66 210,200 6 133 133 952 2538
% 49

7 1764 AMİNE 7C 9 11 5,33 4 16 -1,33 11 9 8,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 38 52 20,66 202,400 7 136 136 1016 2686
% 52

8 1215 ZINAR ÇELİK 7C 9 11 5,33 5 15 0,00 8 12 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 40 50 23,34 197,600 8 140 140 1058 2792
% 54

9 522 ÖMEREGE ŞİMŞEK 7C 9 11 5,33 5 15 0,00 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 35 55 16,67 180,800 9 152 152 1194 3163
% 61

10 997 HALİMENUR BOZKURT 7C 12 8 9,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 34 56 15,33 178,400 10 153 153 1216 3232
% 62
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7D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 367 CEREN BOZAK 7D 15 4 13,67 10 7 7,67 11 5 9,33 8 2 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 57 24 49,00 320,600 1 51 51 237 769
% 15

2 14 TUNAHAN YAVUZ 7D 13 4 11,67 10 9 7,00 10 7 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 5 2,33 55 27 46,00 299,600 2 63 63 335 1005
% 19

3 1544 ECRİN ASLAN 7D 15 4 13,67 5 9 2,00 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 57 26 48,34 299,000 3 64 64 337 1008
% 19

4 607 EFE GÜNEŞ 7D 15 5 13,33 8 11 4,33 9 11 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 54 35 42,32 281,000 4 77 77 438 1260
% 24

5 1177 ŞEVVAL YAYCI 7D 13 7 10,67 5 4 3,67 7 10 3,67 8 1 7,67 9 1 8,67 2 1 1,67 44 24 36,02 251,600 5 101 101 659 1756
% 34

6 417 MUTLU KILIÇ 7D 14 6 12,00 5 15 0,00 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 3 4,00 38 50 21,34 213,200 6 128 128 931 2478
% 48

7 513 MELİSA ESENDEMİR 7D 9 11 5,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 30 60 9,99 149,600 7 162 162 1466 3915
% 75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7E SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 139 YAĞMUR KULAOĞLU 7E 17 3 16,00 16 3 15,00 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 80 9 77,00 434,600 1 4 4 11 58
% 1,12

2 86 ECRİN ÇEVİK 7E 16 3 15,00 11 7 8,67 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 69 18 63,01 373,400 2 26 26 86 329
% 6,34

3 63 ŞEVKET EFE DERE 7E 14 4 12,67 12 5 10,33 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 67 18 61,00 372,200 3 27 27 88 335
% 6,46

4 1211 SEVDE TAŞTAN 7E 13 7 10,67 12 6 10,00 14 4 12,67 8 2 7,33 9 0 9,00 6 2 5,33 62 21 55,00 341,000 4 46 46 168 579
% 11

5 1067 HİLAL KAL* AT 7E 13 6 11,00 12 5 10,33 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 60 24 52,00 332,000 5 47 47 196 660
% 13

6 546 ALYA KALKAN 7E 15 5 13,33 7 1 6,67 14 2 13,33 7 2 6,33 7 2 6,33 2 2 1,33 52 14 47,32 327,200 6 49 49 210 705
% 14

7 175 M E R T KIRCIOĞLU 7E 18 2 17,33 8 3 7,00 10 10 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 58 22 50,67 324,800 7 50 50 219 727
% 14

8 538 ALİ EYMEN CAN 7E 17 3 16,00 9 9 6,00 10 8 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 56 30 46,00 310,400 8 55 55 283 889
% 17

9 4430 MURAD YÜKSEL 7E 16 4 14,67 4 8 1,33 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 57 24 49,00 302,600 9 61 61 323 980
% 19

10 204 ELİF FEYZA YÜCEYAR 7E 17 3 16,00 4 9 1,00 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 56 27 47,00 296,600 10 67 67 346 1035
% 20

11 273 EYMEN DERAL 7E 16 4 14,67 6 14 1,33 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 54 36 41,99 274,400 11 86 86 491 1364
% 26

12 254 AZRA ECRİN ÇALCI 7E 14 6 12,00 7 13 2,67 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 51 39 38,00 272,000 12 87 87 505 1391
% 27

13 873 ÖMER BARAN FIRAT 7E 9 10 5,67 7 5 5,33 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 42 39 29,00 237,800 13 113 113 760 2017
% 39

14 428 CEREN YILMAZ 7E 14 6 12,00 2 6 0,00 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 39 39 26,00 226,400 14 117 117 828 2210
% 43

15 851 NEHİR ATİLA 7E 12 7 9,67 4 11 0,33 6 9 3,00 4 5 2,33 7 3 6,00 9 0 9,00 42 35 30,33 223,400 15 119 119 853 2275
% 44

16 904 MELİS AKBAL 7E 8 10 4,67 7 10 3,67 7 10 3,67 3 6 1,00 8 1 7,67 3 6 1,00 36 43 21,68 204,200 16 135 135 1004 2656
% 51

17 1575 UMUTCEM 7E 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 10 1,67 3 7 0,67 1 4 -0,33 2 7 -0,33 18 51 1,02 127,400 17 168 168 1671 4571
% 88
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7F SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7F

KATILIMLAR

1 390 GÜLCE KOÇAK 7F 13 4 11,67 7 6 5,00 9 8 6,33 8 1 7,67 7 3 6,00 6 3 5,00 50 25 41,67 279,800 1 80 80 449 1281
% 25

2 504 HAZNEYAĞMU ERDOĞAN7F 12 8 9,33 6 14 1,33 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 44 46 28,66 245,600 2 108 108 701 1872
% 36

3 1038 YUSUF CANPOLAT 7F 13 5 11,33 4 5 2,33 6 3 5,00 10 0 10,00 33 13 28,66 222,800 3 120 120 856 2283
% 44

4 954 EYŞAN BALLIBABA 7F 10 10 6,67 8 12 4,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 40 50 23,33 221,600 4 123 123 865 2306
% 44

5 1187 TUĞBA TOPRAK 7F 9 11 5,33 6 14 1,33 9 11 5,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 38 52 20,66 202,400 5 136 136 1016 2686
% 52

6 98 AYŞENUREDA ERYEŞIL7F 10 10 6,67 4 15 -1,00 8 11 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 36 51 18,99 192,200 6 143 143 1106 2905
% 56

7 1684 AHMAD ANIS 7F 9 11 5,33 5 15 0,00 6 11 2,33 3 7 0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 38 49 21,66 188,600 7 147 147 1132 2983
% 58

8 1076 İBRAHİM TİRİL 7F 10 10 6,67 6 14 1,33 6 14 1,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 34 56 15,33 183,200 8 149 149 1173 3107
% 60

9 332 YUSUF ARSLAN 7F 8 12 4,00 5 15 0,00 5 15 0,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 34 56 15,33 164,000 9 157 157 1333 3552
% 68
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7G SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7G

KATILIMLAR

1 1142 GİRAYCELİL ÜLGEN 7G 15 5 13,33 8 12 4,00 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 2 1 1,67 49 34 37,67 276,200 1 84 84 477 1336
% 26

2 1071 IRMAK DERE 7G 15 5 13,33 2 11 -1,67 10 10 6,67 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 45 38 32,33 246,200 2 107 107 697 1862
% 36

3 120 KAAN ERDEN 7G 11 9 8,00 2 3 1,00 6 7 3,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 36 32 25,33 213,200 3 128 128 931 2478
% 48

4 51 MUSTAFA İŞCAN 7G 14 6 12,00 6 14 1,33 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 36 54 18,00 212,000 4 131 131 940 2498
% 48

5 1094 KEVSER HOCAOĞLU 7G 15 5 13,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 35 55 16,67 190,400 5 144 144 1116 2941
% 57

6 525 BURAK ÖZYAŞİN 7G 10 7 7,67 2 5 0,33 2 6 0,00 8 2 7,33 7 2 6,33 2 6 0,00 31 28 21,66 189,800 6 145 145 1123 2962
% 57

7 559 BELİNAY DEMİR 7G 8 9 5,00 3 12 -1,00 7 11 3,33 5 4 3,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 30 45 15,00 175,400 7 155 155 1252 3313
% 64

8 180 HASAN SARIKAYA 7G 4 16 -1,33 8 12 4,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 29 61 8,67 156,800 8 159 159 1404 3737
% 72

9 1708 ÖMER ASAF VAZGEÇ 7G 4 16 -1,33 7 13 2,67 2 18 -4,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 18 72 -5,99 101,600 9 176 176 1834 5012
% 97
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7H SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7H

KATILIMLAR

1 1687 BUĞLEM ERGİN 7H 19 1 18,67 18 2 17,33 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 84 6 82,00 461,600 1 1 1 2 10
% 0,19

2 1667 MURAT BEŞİNCİ 7H 18 2 17,33 19 1 18,67 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 81 8 78,34 446,600 2 2 2 8 26
% 0,50

3 1596 MELEK BAL TAMBULUT7H 17 3 16,00 18 2 17,33 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 81 8 78,33 446,600 2 2 2 8 26
% 0,50

4 1100 EYÜPTUĞRUL TÜRKLÜ 7H 15 3 14,00 17 3 16,00 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 78 9 75,01 428,600 4 5 5 13 69
% 1,33

5 1117 MELİKE GÖKKAYA 7H 16 4 14,67 17 3 16,00 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 78 12 74,00 428,000 5 7 7 15 71
% 1,37

6 785 ARDA TEKİNSOY 7H 18 2 17,33 20 0 20,00 12 5 10,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 76 11 72,33 423,800 6 9 9 20 86
% 1,66

7 1688 EYLELECE CEYLAN 7H 15 4 13,67 17 2 16,33 17 2 16,33 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 77 9 74,00 422,000 7 10 10 21 90
% 1,74

8 317 BEYZANUR DEMİRBAĞ7H 16 4 14,67 17 2 16,33 16 4 14,67 9 1 8,67 9 0 9,00 9 1 8,67 76 12 72,01 416,000 8 11 11 26 106
% 2,04

9 1691 KAAN EGE 7H 17 3 16,00 17 3 16,00 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 75 15 70,00 406,400 9 14 14 34 157
% 3,03

10 1692 CEYLİN SU ATEŞ 7H 19 1 18,67 16 3 15,00 11 7 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 74 12 70,01 400,400 10 15 15 38 189
% 3,64

11 1702 KEREM ERİLGİN 7H 16 4 14,67 16 4 14,67 12 4 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 69 17 63,34 380,000 11 24 24 71 294
% 5,67

12 1111 ÇAĞKAN YÜKSEL 7H 15 5 13,33 13 6 11,00 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 65 24 57,00 350,600 12 39 39 137 496
% 9,56

13 1525 NEHİR UZUN ALİOĞLU 7H 15 4 13,67 9 7 6,67 16 4 14,67 9 1 8,67 8 1 7,67 5 3 4,00 62 20 55,35 347,600 13 41 41 149 522
% 10

14 1665 DERİN SU BOZKURT 7H 16 4 14,67 10 5 8,33 13 5 11,33 7 2 6,33 7 3 6,00 8 1 7,67 61 20 54,33 343,400 14 43 43 160 559
% 11

15 1704 ELİF TURHAN 7H 14 6 12,00 8 9 5,00 11 8 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 61 25 52,67 308,000 15 57 57 292 913
% 18

16 1555 ZEYNEP ECE SARIÇAM 7H 15 5 13,33 10 10 6,67 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 57 33 46,01 300,800 16 62 62 327 994
% 19

17 1537 DEFNE EVRA DEMİRKAN7H 15 5 13,33 7 11 3,33 11 7 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 2 5,33 52 32 41,32 287,600 17 73 73 402 1171
% 23

18 1668 YAHYA TAŞSİLEN 7H 16 4 14,67 6 11 2,33 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 54 33 43,00 284,600 18 74 74 417 1206
% 23

19 1049 RÜZGAR 7H 14 4 12,67 8 9 5,00 9 10 5,67 7 3 6,00 8 1 7,67 6 3 5,00 52 30 42,01 281,600 19 76 76 434 1253
% 24

20 1507 AVDAR ŞENGÜL 7H 14 5 12,33 8 9 5,00 10 8 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 0 8 -2,67 46 36 33,99 272,000 20 87 87 505 1391
% 27

21 909 ELİF SUDE SERÇE 7H 15 5 13,33 9 10 5,67 8 12 4,00 7 3 6,00 5 4 3,67 4 6 2,00 48 40 34,67 267,200 21 91 91 538 1462
% 28

22 1536 ZEYNEP EFE 7H 15 4 13,67 6 7 3,67 3 3 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 48 20 41,34 266,000 22 92 92 546 1481
% 29

23 1554 ADEN ASLAN 7H 13 6 11,00 5 8 2,33 9 6 7,00 7 2 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 48 28 38,66 264,800 23 93 93 550 1490
% 29

24 1520 CEYLİNNAZ YALÇIN 7H 15 4 13,67 1 5 -0,67 8 4 6,67 6 2 5,33 7 3 6,00 9 1 8,67 46 19 39,67 264,200 24 94 94 556 1505
% 29

25 1542 UFUK ULAÇ UYAR 7H 10 7 7,67 7 6 5,00 7 4 5,67 7 3 6,00 7 2 6,33 9 1 8,67 47 23 39,34 258,800 25 96 96 596 1601
% 31

26 1538 ELA AL * ESKİKÖY 7H 14 6 12,00 9 11 5,33 6 14 1,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 51 39 38,00 257,600 26 98 98 601 1617
% 31

27 1539 ZEYNEP HAYDARİ 7H 12 6 10,00 3 2 2,33 8 3 7,00 4 5 2,33 7 2 6,33 7 2 6,33 41 20 34,32 253,400 27 99 99 637 1714
% 33

28 1032 ADAR KETME 7H 11 9 8,00 9 10 5,67 8 12 4,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 49 40 35,67 249,800 28 102 102 672 1787
% 34

29 11506 AMED KABALAK 7H 11 9 8,00 12 5 10,33 5 13 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 38 47 22,34 230,600 29 114 114 808 2150
% 41

30 1550 MUSTAFA COŞKUN 7H 11 7 8,67 7 7 4,67 4 4 2,67 5 4 3,67 7 3 6,00 3 7 0,67 37 32 26,35 227,000 30 116 116 825 2202
% 42

31 1529 BURAKEFE ÇAKIR 7H 14 2 13,33 3 5 1,33 0 3 -1,00 5 3 4,00 6 2 5,33 3 2 2,33 31 17 25,32 216,800 31 125 125 900 2398
% 46

32 1151 YASİS GÜVEN 7H 10 9 7,00 6 13 1,67 7 9 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 29 55 10,67 186,800 32 148 148 1144 3030
% 58

33 1553 ECE SU GÜNAYDIN 7H 7 13 2,67 9 11 5,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 30 60 10,00 178,400 33 153 153 1216 3232
% 62



7H SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7H

KATILIMLAR

34 1704 ELİF TURH AN 7H 7 13 2,67 3 14 -1,67 4 15 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 23 63 2,00 125,600 34 169 169 1688 4605
% 89
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7I SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7I

KATILIMLAR

1 1508 BARIŞ TİMUR 7I 16 3 15,00 18 2 17,33 16 2 15,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 78 9 75,00 428,600 1 5 5 13 69
% 1,33

2 1720 NEDA DEMİR 7I 16 2 15,33 19 1 18,67 15 3 14,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 77 9 74,01 428,000 2 7 7 15 71
% 1,37

3 1524 ESMA YURTSEVEN 7I 18 2 17,33 14 5 12,33 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 77 11 73,33 414,800 3 12 12 27 112
% 2,16

4 1534 ÖZGÜR KAAN FİDAN 7I 16 4 14,67 18 2 17,33 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 75 13 70,67 408,800 4 13 13 31 141
% 2,72

5 1666 IŞIL ÇAKIN 7I 17 3 16,00 14 5 12,33 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 73 15 68,01 399,200 5 16 16 39 193
% 3,72

6 0 HAYAL GÜNAL 7I 17 3 16,00 14 4 12,67 15 2 14,33 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 71 13 66,67 396,800 6 17 17 41 203
% 3,91

7 1618 ILGIN BATAK 7I 16 3 15,00 13 5 11,33 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 0 9,00 70 16 64,66 395,600 7 18 18 42 208
% 4,01

8 1531 BATUHAN KAPLAN 7I 17 3 16,00 16 4 14,67 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 74 16 68,68 394,400 8 19 19 46 213
% 4,11

9 1512 GÜLSÜM ÇELİK 7I 16 4 14,67 13 5 11,33 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 73 13 68,67 393,200 9 20 20 48 221
% 4,26

10 1565 ALİ UTKU GÜLCÜLER 7I 17 3 16,00 13 7 10,67 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 73 15 68,01 390,800 10 21 21 54 239
% 4,61

11 1500 ZEYNEP YAŞAR 7I 17 3 16,00 13 5 11,33 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 73 15 67,99 390,800 10 21 21 54 239
% 4,61

12 1510 ECE ÖZDEMİR 7I 16 4 14,67 13 6 11,00 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 71 17 65,35 381,200 12 23 23 67 288
% 5,55

13 1640 TUĞÇE ÖZTÜRK 7I 16 4 14,67 12 4 10,67 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 69 16 63,67 372,200 13 27 27 88 335
% 6,46

14 1519 MİNA KAHRAMAN 7I 18 2 17,33 11 9 8,00 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 68 21 60,99 367,400 14 29 29 100 364
% 7,02

15 1558 DORUKKAĞAN YILMAZ7I 14 4 12,67 12 4 10,67 14 0 14,00 7 1 6,67 7 1 6,67 9 1 8,67 63 11 59,35 363,200 15 32 32 108 393
% 7,58

16 1651 EFE      V ATANSEVER 7I 16 2 15,33 12 5 10,33 14 6 12,00 10 0 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 65 19 58,66 363,200 15 32 32 108 393
% 7,58

17 1570 JARA ÇİMEN 7I 15 4 13,67 14 4 12,67 13 4 11,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 64 20 57,34 362,000 17 34 34 112 408
% 7,87

18 1563 BERİL NUR ALTUNTAŞ 7I 16 4 14,67 10 5 8,33 12 5 10,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 68 14 63,33 356,000 18 35 35 122 445
% 8,58

19 1511 EGE TUNA KAHYA 7I 16 1 15,67 8 4 6,67 11 1 10,67 9 0 9,00 10 0 10,00 9 0 9,00 63 6 61,01 350,600 19 39 39 137 496
% 9,56

20 1513 NİSA NUR ÇINAR 7I 15 5 13,33 11 5 9,33 13 4 11,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 62 20 55,33 345,200 20 42 42 156 542
% 10

21 1604 EMİRCAN KARADENİZ 7I 18 2 17,33 12 8 9,33 14 6 12,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 56 34 44,66 341,600 21 45 45 167 575
% 11

22 1548 SALİHA AKKURT 7I 16 3 15,00 8 5 6,33 7 2 6,33 8 0 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 56 13 51,66 314,600 22 53 53 268 847
% 16

23 1567 TUANA İLHAN 7I 15 3 14,00 9 8 6,33 8 3 7,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 0 7,00 56 16 50,67 311,600 23 54 54 280 879
% 17

24 1514 EGE SARP YURDAKUL 7I 16 4 14,67 7 11 3,33 12 7 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 57 30 47,01 306,200 24 60 60 302 934
% 18

25 1532 ECE İREM SOYLU 7I 13 6 11,00 7 5 5,33 10 7 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 57 20 50,33 299,000 25 64 64 337 1008
% 19

26 1612 EYLÜL ŞUEKİNCİ 7I 9 2 8,33 8 6 6,00 14 6 12,00 8 1 7,67 6 1 5,67 3 2 2,33 48 18 42,00 292,400 26 69 69 370 1098
% 21

27 1515 ADA ŞENGÜL 7I 17 3 16,00 4 11 0,33 10 9 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 56 28 46,66 290,000 27 71 71 389 1137
% 22

28 1576 YİĞİT EROL 7I 12 8 9,33 7 13 2,67 13 7 10,67 7 1 6,67 10 0 10,00 5 5 3,33 54 34 42,67 280,400 28 79 79 443 1271
% 25

29 1557 AYAZ KOÇOĞLU 7I 14 5 12,33 8 10 4,67 10 9 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 50 35 38,34 277,400 29 82 82 468 1321
% 25

30 1678 ENES YÜKSEK 7I 13 7 10,67 4 14 -0,67 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 53 35 41,33 275,600 30 85 85 482 1347
% 26

31 1535 ZEHRA BOZBAŞ 7I 15 2 14,33 4 4 2,67 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 48 22 40,66 272,000 31 87 87 505 1391
% 27

32 1559 ENGİN DERAL 7I 12 8 9,33 10 10 6,67 5 15 0,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 48 42 34,00 240,800 32 110 110 739 1960
% 38

33 1552 BİLAL ÜSTÜNDAĞ 7I 11 7 8,67 3 5 1,33 9 4 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 37 22 29,67 239,000 33 112 112 751 1993
% 38



7I SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7I

KATILIMLAR

34 1564 ZEYNEP NAZ 7I 12 6 10,00 4 14 -0,67 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 44 42 29,99 228,800 34 115 115 812 2169
% 42

35 1530 ERDEM GÜR 7I 12 8 9,33 5 2 4,33 0 3 -1,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 39 21 32,00 225,200 35 118 118 834 2233
% 43

36 1556 KAAN ŞAHİN 7I 12 4 10,67 3 16 -2,33 9 10 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 42 42 28,01 222,800 36 120 120 856 2283
% 44

37 1617 EYMEN TÜRKMEN 7I 10 8 7,33 4 9 1,00 5 1 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 4 1,67 34 30 24,01 212,000 37 131 131 940 2498
% 48

38 1575 DURU ÇALIŞKAN 7I 11 9 8,00 7 12 3,00 5 15 0,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 39 50 22,34 201,800 38 138 138 1027 2712
% 52

39 576 YİĞİT EROL 7I 5 15 0,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 21 69 -2,00 113,600 39 174 174 1785 4859
% 94

40 1654 HAMDİ EFE TEZGEL 7I 7 13 2,67 5 15 0,00 1 19 -5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 18 72 -5,99 101,600 40 176 176 1834 5012
% 97
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7J SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7J

KATILIMLAR

1 1707 İLKİM İNCİ 7J 15 5 13,33 10 4 8,67 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 62 22 54,66 342,800 1 44 44 162 565
% 11

2 1572 ÇINAR ÇİRKİN 7J 14 3 13,00 8 8 5,33 11 1 10,67 7 3 6,00 7 2 6,33 6 2 5,33 53 19 46,66 310,400 2 55 55 283 889
% 17

3 1581 SELMA KARAPINAR 7J 14 3 13,00 9 7 6,67 10 7 7,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 52 26 43,34 298,400 3 66 66 339 1018
% 20

4 1579 DERİN NİSA YÜKSEL 7J 11 9 8,00 10 7 7,67 12 6 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 5 4 3,67 53 30 43,00 291,800 4 70 70 375 1108
% 21

5 1588 YUSUF YANMAZ 7J 12 7 9,67 5 12 1,00 12 6 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 6 1,00 48 35 36,33 261,800 5 95 95 576 1552
% 30

6 17000 MELEK DUVA 7J 12 7 9,67 6 5 4,33 7 4 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 0 1,00 43 19 36,67 258,800 6 96 96 596 1601
% 31

7 0 ESLEM ELA İBİK 7J 13 4 11,67 4 7 1,67 10 6 8,00 4 3 3,00 8 2 7,33 0 6 -2,00 39 28 29,67 252,200 7 100 100 649 1740
% 34

8 1649 ÇA ĞLA YÜCESAN 7J 15 5 13,33 4 10 0,67 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 47 37 34,67 249,200 8 103 103 676 1797
% 35

9 1636 MELEK NAZ YALÇIN 7J 11 9 8,00 5 6 3,00 7 11 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 7 -0,33 40 38 27,33 222,800 9 120 120 856 2283
% 44

10 1641 CEYDANUR CANİKLİ 7J 15 5 13,33 4 15 -1,00 4 16 -1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 42 47 26,33 209,000 10 134 134 962 2562
% 49

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7K SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Alibeyköy Ortaokulu 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME 181 181 1895 5186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,91 6 10 2,96 8 10 4,53 5 5 3,03 6 4 4,22 4 5 2,50 39 42 25,15 222,020

Okul Ortalaması 13 6 10,66 8 9 4,80 9 9 6,58 6 4 4,82 7 3 6,20 5 4 4,16 49 34 37,22 268,100

SINIF: 7K

KATILIMLAR

1 1698 YİĞİT ATEŞ ERDOĞMAK7K 16 4 14,67 15 5 13,33 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 70 20 63,33 375,200 1 25 25 81 317
% 6,11

2 1587 SILA PORSUK 7K 18 2 17,33 13 7 10,67 10 10 6,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 68 22 60,67 356,000 2 35 35 122 445
% 8,58

3 1637 ZEHRA ÇINAR 7K 19 0 19,00 11 7 8,67 11 7 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 6 4 4,67 64 20 57,34 356,000 2 35 35 122 445
% 8,58

4 1635 MELİKE GÜL 7K 14 6 12,00 12 8 9,33 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 66 24 57,99 351,200 4 38 38 135 491
% 9,47

5 1594 AYŞE DURU KARA 7K 14 6 12,00 10 8 7,33 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 59 28 49,67 319,400 5 52 52 242 781
% 15

6 0 CELAL ÖZDAL 7K 12 6 10,00 11 3 10,00 9 8 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 57 21 50,00 306,800 6 59 59 300 928
% 18

7 1583 ALİ YAMAN NİŞLİ 7K 13 6 11,00 9 8 6,33 12 7 9,67 4 6 2,00 7 3 6,00 7 2 6,33 52 32 41,33 293,600 7 68 68 362 1074
% 21

8 1547 SU CEREN ATMACA 7K 14 5 12,33 3 11 -0,67 11 7 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 56 25 47,66 281,000 8 77 77 438 1260
% 24

9 1663 Y İ Ğ İ T B U L U T 7K 15 5 13,33 5 5 3,33 9 9 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 50 27 40,99 277,400 9 82 82 468 1321
% 25

10 1501 OSMANKEREM ASLAN 7K 12 8 9,33 2 13 -2,33 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 49 36 37,00 247,400 10 106 106 693 1841
% 35

11 1505 ALPEREN ÖZALP 7K 8 9 5,00 7 7 4,67 11 8 8,33 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 44 36 32,00 244,400 11 109 109 712 1897
% 37

12 1599 EDA ŞENKARDEŞ 7K 14 6 12,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 48 42 34,00 216,800 12 125 125 900 2398
% 46

13 1546 TUANA SU KARAGÜLME7K 5 15 0,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 25 65 3,34 137,600 13 165 165 1570 4269
% 82

14 1673 MEHMETCAN ÖZDEMİR7K 4 16 -1,33 2 18 -4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 22 68 -0,66 101,600 14 176 176 1834 5012
% 97
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SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AĞLADIOĞL 1695  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,800 222,020 1 30 30 101 369

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 1 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 10,66 7,91

Matematik 20 14 6 12,00 60 12,00 4,80 2,96

Fen 20 14 6 12,00 60 12,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 1 7,67 77 7,67 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 6,20 4,22

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,67 4,16 2,50

Toplam: 90 68 20 61,33 68 61,33 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCCCBDdBaBBDACaDCAa

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK ADcACBADbBBCbacACaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CadDDACacBbDdAACCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL.  ADABdDABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CdDA BCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 14 6 70

Matematik 20 14 6 70
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 3 63
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 1 80

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN ÇAKMAK 1388 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,000 222,020 3 57 57 292 913

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 7 5 5,33 27 1,74 4,80 2,96

Fen 20 12 6 10,00 50 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 52 22 44,67 50 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDcBBBBDACaaC  

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dD  a ADDc C b  CaC 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ C dDDACbDcbD AACCcdC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dADABADcBd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBbDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE d  A adC a

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20
Talking about routines and daily activies 4 1 1 25
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 3 0
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN YIL MAZ 552 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
161,600 222,020 14 158 158 1354 3606

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,74 4,80 2,96

Fen 20 5 15 0,00 0 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 1 9 -2,00 -20 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 27 63 6,00 7 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCaBaABBBBbddabadC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dbBcbabacacbbDdbCCCd

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CadDccdabBAcbdbabaaC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. bccdabaccC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBaabDadbb

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CabbcaddBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE AĞKUŞ 770 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,600 222,020 1 31 31 103 376

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 13 6 11,00 55 1,74 4,80 2,96

Fen 20 14 4 12,67 63 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 4 3,67 37 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 8 0 8,00 80 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 65 19 58,67 65 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCdDBBaBcDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bCaCbBDC BBDDAdCAcDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCb bDbBDDCA DABd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBAD BccAd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCB D CA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 13 6 65

Matematik 20 13 6 65
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 6 2 75
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 4 50

Sosyal Bilgiler 10 5 4 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 8 0 80

İngilizce 10 8 0 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DORUK VATANSEVE 9 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,000 222,020 12 151 151 1187 3145

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 1 2 0,33 2 1,74 4,80 2,96

Fen 20 4 10 0,67 3 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 4 1 3,67 37 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 28 32 17,33 19 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE a CDaCd*dcBBADBCadcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK    C      cc        

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ bbcbaA CD B  dc a dd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. aBbDbcADcd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DA cDcaaBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE aBDCB     

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 1 2 5

Matematik 20 1 2 5
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 10 20

Fen 20 4 10 20
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 1 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 4 1 40

İngilizce 10 4 1 40
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA BOZ 450 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,600 222,020 7 111 111 749 1989

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 1,74 4,80 2,96

Fen 20 8 12 4,00 20 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 42 42 28,00 31 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE adCDDCADBBBBADBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  aa daaCbaacDcdb  cd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CaBCCbcbaAacaCADbddb

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. aaADbdADdA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAaBDDacBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE aaDbBDac  

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 2 14 10

Matematik 20 2 14 10
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 4 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 6 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL IŞIK 946 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,000 222,020 6 104 104 686 1825

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 3 4 1,67 8 1,74 4,80 2,96

Fen 20 7 8 4,33 22 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 39 27 30,00 33 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE Dc CCBDABBBBDcCDDCc 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK    A  d  c C   cC a 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ   dbaAC DabDb ACbc C

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. bADcaADAad

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBBCDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE b  c abCa 

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 1 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 8 35

Fen 20 7 8 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 2 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10
Talking about routines and daily activies 4 0 2 0
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 3 0
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA KURTULUŞ 1068 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,600 222,020 9 140 140 1058 2792

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 5 14 0,33 2 1,74 4,80 2,96

Fen 20 7 13 2,67 13 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 35 53 17,33 19 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCCCcccBdBBbACDDCca

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dbcA adabBcCdbdbaCCb

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CabcaAdbcabcbAbCCBCb

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. bbDccADcad

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ dBcab ccAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE aBDAccCaBb

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 4 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM YILMAZER 1441 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
154,400 222,020 15 160 160 1427 3798

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,74 4,80 2,96

Fen 20 9 11 5,33 27 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 0 10 -3,33 -33 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 24 66 2,00 2 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE DdCbaBDdBaBaDcacDCbb

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dbacacdcbcBaaaabCdCb

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CcADcACaDacaaAAdCada

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dcadcbbcaa

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ acadaccdAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE adabcaCbda

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 0 10 0

Sosyal Bilgiler 10 0 10 0
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETEMİN KOÇ 570 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
116,000 222,020 17 173 173 1759 4805

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,74 4,80 2,96

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 24 66 2,00 2 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE bbbDDacDddBddbddaada

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ddCddBabbaaDaAcCcacd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ dbddadAbDbdcDddaDcca

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBADAadadb

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ adddcDCdBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CdDCcDaaad

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE SAKA 1051 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
99,200 222,020 18 180 180 1849 5048

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 14 -1,67 -8 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 1,74 4,80 2,96

Fen 20 3 17 -2,67 -13 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 19 63 -2,00 -2 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE d Cbcdd aB dcbcdabAb

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK A   ca  CddcabdbbBbd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ adcbbdAdcAaacbbccdBd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBcbABcbdd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ adacbbaacB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE baDaBDDcCc

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 3 14 15

Türkçe 20 3 14 15
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 12 15

Matematik 20 3 12 15
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 0 5 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ EREN GÜRLER 1105 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,200 222,020 11 146 146 1129 2976

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,74 4,80 2,96

Fen 20 4 13 -0,33 -2 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 4 2,67 27 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 35 45 20,00 22 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCaDABBBBDb Da b 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dbdACadbacdaCbadbabc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ bdAcbAdb acbdAc daC 

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dAcb AaAB 

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBcAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE b abDdCda 

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 0 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 3 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 4 4 40

Sosyal Bilgiler 10 4 4 40
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 0 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 1 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20
Talking about routines and daily activies 4 0 3 0
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 2 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILDIZ 3 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,400 222,020 4 72 72 392 1144

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 8 8 5,33 27 1,74 4,80 2,96

Fen 20 11 6 9,00 45 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 2 5,33 53 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 50 29 40,33 45 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE DcaCCBDdBBBaacCDDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK cccACd aDBB CD bCa d

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ dB   ACDDababAbCCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AA  BbDABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBBdDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dabc BCC D

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 8 40

Matematik 20 8 8 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 2 63
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 11 6 55

Fen 20 11 6 55
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 2 60

Sosyal Bilgiler 10 6 2 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 0 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 0 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ATEŞ 1140 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,000 222,020 8 139 139 1040 2744

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,74 4,80 2,96

Fen 20 6 14 1,33 7 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 39 51 22,00 24 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE DbbCdaDdBdaBDdbDDdAd

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK ADacCcbDDadCbDacdddA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CcbbDACbcBbaCddbbdbb

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dbDAcADcab

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBbDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dacADaCbBb

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ŞAHİN 19 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
166,400 222,020 13 156 156 1312 3503

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,74 4,80 2,96

Fen 20 8 12 4,00 20 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 29 61 8,67 10 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE adbDDCcbBaBBADdaaadD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dCbaAccbdcabDbadbcbA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ dCBbCAACcbabcdADbcda

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dcAcAdbadb

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ aABBbcaBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE acbbacbdab

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ KRM GÖNÜLKIRM 61 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,600 222,020 5 74 74 417 1206

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 7 6 5,00 25 1,74 4,80 2,96

Fen 20 11 3 10,00 50 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 2 2,33 23 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 6 1 5,67 57 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 44 19 37,67 42 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE b CDDCADaBBBdDBCa cD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK Aa CA  CbB   Ad bcDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ C BCC AaDb D CADD a 

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL.  BAD  b  d

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ D a D a BB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCBD  C 

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 3 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 3 55

Fen 20 11 3 55
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 0 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 3 2 30

Sosyal Bilgiler 10 3 2 30
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 0 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 4 2 40

Din K.ve A.B. 10 4 2 40
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 6 1 60

İngilizce 10 6 1 60
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA YILDIRIM 297 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,400 222,020 2 48 48 206 693

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 9 7 6,67 33 1,74 4,80 2,96

Fen 20 13 4 11,67 58 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 2 5,33 53 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 4 0 4,00 40 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 54 18 48,00 53 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE DAbaCBDABaBBDACDDCA 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDcA dADbBBCa  ACaa 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ  cdDDAdDDBbD A CCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. A DdBADcB 

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBddD  BAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE    A  CC D

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 7 45

Matematik 20 9 7 45
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 5 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 2 60

Sosyal Bilgiler 10 6 2 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 0 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 0 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 0 40

İngilizce 10 4 0 40
Talking about routines and daily activies 4 1 0 25
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 0 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEYHAN ERDOĞAN 1615 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,600 222,020 9 140 140 1058 2792

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,74 4,80 2,96

Fen 20 6 14 1,33 7 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 36 54 18,00 20 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE DAbaCdDABBdBbAbDDCcb

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dbabCBdaDBdaCbdcaCbc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CadbaAbcaacDCdbCCaaa

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AAccdbDdad

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBcCcDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE aBadacaCab

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA YAZAN 1184 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
149,600 222,020 16 162 162 1466 3915

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 18 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 5 3,33 17 8,89 10,66 7,91

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,74 4,80 2,96

Fen 20 2 6 0,00 0 4,04 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 0 1 -0,33 -3 1,94 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 3 0 3,00 30 4,20 6,20 4,22

İngilizce 10 1 1 0,67 7 1,74 4,16 2,50

Toplam: 90 14 20 7,33 8 22,56 37,14 24,87

TÜRKÇE C acD   BacBc B     

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dCbbb DaC  bb       

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ Cb bCdc  d c        

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL.     c     

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DA    C   

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE   bC      

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 5 25

Türkçe 20 5 5 25
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 0 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 3 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 2 6 10

Fen 20 2 6 10
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 0 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 0 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 3 0 30

Din K.ve A.B. 10 3 0 30
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10
Making simple comparisons 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 1 25
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALP* YAY 184 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
111,200 222,020 10 175 175 1798 4899

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 6 14 1,33 7 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 1 19 -5,33 -27 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 1 9 -2,00 -20 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE CcbaDadcBadBccabdCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dbCaABDCbaabccdbAabc

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ bbdaabbdcbaDcadbbcad

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dabDcaccbb

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ cAaBcDaBdc

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE Cca*cbbdac

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 1 19 5

Fen 20 1 19 5
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ER İN 303 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,200 222,020 2 149 149 1173 3107

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 6 14 1,33 7 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 36 54 18,00 20 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE bACDcdbbdBBBADBCaacD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bdbCdcbadBacacdCbdbA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CdcddAAdacabDCcDabcb

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CaADbBAcbd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DbaBDbdBBd

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CdbCabaBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALTAY ÇARKANAT 1042 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
92,600 222,020 12 181 181 1870 5108

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 1 19 -5,33 -27 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 4 16 -1,33 -7 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 17 68 -5,67 -6 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE CcCaDbbDadBdcaaCbdca

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cabdddcadcabcdadAdbb

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ abdaCdAdacBDabdabcda

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. badbbBdaAd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ bbacDabBdc

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE acDbB     

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 1 19 5

Matematik 20 1 19 5
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 7 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EBRAR AYANOĞLU 338 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
118,400 222,020 8 171 171 1731 4741

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 5 15 0,00 0 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 25 65 3,33 4 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCdbabbccaBDcbabdbC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK AcabbddacaadCaBbddad

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CcdacdbaDacadAbdbdCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AbDdcAcAad

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ acaCcbBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CcDcbBCaac

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP BAKINDI 473 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
123,800 222,020 7 170 170 1703 4650

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 5 14 0,33 2 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 4 14 -0,67 -3 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 21 66 -1,00 -1 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE cAbaaaDcBaB*cbbDaadC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK daBdacdbDccabDcAC bd

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ dcAbcAbDacAabdcbac  

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dcabdAbdaC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cBadcDBada

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE adacbdbbaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 6 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 4 14 20

Fen 20 4 14 20
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİT ESAD ERSİN 214 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
147,200 222,020 4 164 164 1487 3992

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 7 13 2,67 13 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 27 63 6,00 7 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE DcaCbBDABdadcACbaCcb

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK bDacadcabcabbDacabdd

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ aBcDDcbaDcbbCdAdCcda

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AdbbadacBd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BaBCaDcabc

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE bdbbbBCdcD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 0 8 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KARAMAN 133 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
117,200 222,020 9 172 172 1755 4790

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 2 17 -3,67 -18 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 5 2 4,33 43 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 23 63 2,00 2 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE DbCabcbAcBBcDcacbbbd

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK AbcbdcAcbdcbCadbaCdA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ bcdccdCDaccbb dabcad

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AbaccbDAdb

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ dBabcbdcAb

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CdDAcBC   

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 2 17 10

Fen 20 2 17 10
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 0 50
Making simple comparisons 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN ESKİ 316 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
135,200 222,020 5 166 166 1586 4327

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 7 13 2,67 13 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 3 17 -2,67 -13 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 26 64 4,67 5 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE adCabdADcBdcbDBdbacb

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dCbabcDCbaBcDcBabcDc

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ abcdCbAbcdcbabcDcbab

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. bdAcdacbcA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ cAcaDaCaBd

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE aBDacaDBac

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA ELKOCA 223 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
101,600 222,020 11 176 176 1834 5012

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 4 16 -1,33 -7 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 24 66 2,00 2 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE dcacbdbcdaBcbDdbadbb

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACbbcaDbbdacbbcacBbd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ ddBCddACbcdabdccadcb

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CabDcabDcA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDcaBdB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE bdcCBacdCd

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 7 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAHİR GÖKSU 1179 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,800 222,020 1 90 90 532 1450

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 7 13 2,67 13 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 9 11 5,33 27 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 51 38 38,33 43 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDABBaBDdaDDCba

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK daBcdBAcbadbCcdAdbCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CddcbACDbBbDaAcbCcdC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADcBADAdC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDB AD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE bcDcbadCBb

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ARAS ÇELİK 568 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
135,200 222,020 5 166 166 1586 4327

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 2 18 -4,00 -20 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 24 66 2,00 2 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE DAaCCBDcBdBcccbDbCAd

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK daBcdBcDcacbaacdCabd

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ adccacbbbccaabbdCdCb

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. ccbdcAcAcC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cccacbBdAa

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE baacDBddcc

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 0 8 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖRNEK 941 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
154,400 222,020 3 160 160 1427 3798

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 12 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 3,89 10,66 7,91

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -0,97 4,80 2,96

Fen 20 5 15 0,00 0 -0,81 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 1,00 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,92 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,11 4,16 2,50

Toplam: 90 28 62 7,33 8 6,14 37,14 24,87

TÜRKÇE DACdacDcdBaBDbaDDCcC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDdAbdbccaaabcdbdbCb

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ dBAbacabaabDbAAbaddd

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AdbdabDAda

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ accacccabD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dBbADBdCac

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETHASAN ARAT 531 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,200 222,020 3 124 124 878 2350

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,23 10,66 7,91

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,30 4,80 2,96

Fen 20 8 12 4,00 20 3,93 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 2,03 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,73 6,20 4,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,13 4,16 2,50

Toplam: 90 39 51 22,00 24 22,37 37,14 24,87

TÜRKÇE CdCDaCADBaBBdbBCCbAc

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK AbbabdcCdBBacbadABad

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBddAAaabacDbADcbdd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. adbDbBccAd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDbaBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE adabBccdab

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE 1764 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,400 222,020 7 136 136 1016 2686

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 9,23 10,66 7,91

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,30 4,80 2,96

Fen 20 11 9 8,00 40 3,93 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 2,03 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,73 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,13 4,16 2,50

Toplam: 90 38 52 20,67 23 22,37 37,14 24,87

TÜRKÇE bAdDDCdDaaBBcDaaddbD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK AbCdddbaCcabbcBdddad

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCbdCabBabaADDbaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. aaADbdccdb

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDdaBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CdbCBbcdaA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 7 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ÇAVDAR 767 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,200 222,020 6 133 133 952 2538

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 9,23 10,66 7,91

Matematik 20 11 7 8,67 43 1,30 4,80 2,96

Fen 20 6 13 1,67 8 3,93 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 5 2,33 23 2,03 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,73 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,13 4,16 2,50

Toplam: 90 36 49 19,67 22 22,37 37,14 24,87

TÜRKÇE CbCDDC bdadBdcaCdbcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACbCbdb CBBbD BCABcd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ dbBCabdb cdacCAbcABd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBdDAcbDb 

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ abdBDDCcBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBbdacadbc

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 7 55

Matematik 20 11 7 55
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 3 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 6 13 30

Fen 20 6 13 30
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 5 40

Sosyal Bilgiler 10 4 5 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKGÜN 897 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,200 222,020 1 81 81 453 1292

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,23 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,30 4,80 2,96

Fen 20 10 10 6,67 33 3,93 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 2,03 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,73 6,20 4,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,13 4,16 2,50

Toplam: 90 52 38 39,33 44 22,37 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDDCADBBdBADBCCaAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cbCdbcaCdacbbAcbdBaA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ dbBCdAAaDAdDaCcacABd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBcDABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAaBbDbcBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCBDaaCb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERVANUR KÖSEOĞLU 942 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,000 222,020 2 104 104 686 1825

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,23 10,66 7,91

Matematik 20 9 11 5,33 27 1,30 4,80 2,96

Fen 20 7 13 2,67 13 3,93 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 2,03 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,73 6,20 4,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,13 4,16 2,50

Toplam: 90 43 47 27,33 30 22,37 37,14 24,87

TÜRKÇE DAadCBDdBaBBDACaDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK cDcACacDadBCdbBAadCc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ acbDbdabDBcabAdCCdbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. ddbAcAbcBC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDcBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE acbbcBadac

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİMENUR BOZKURT 997 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
178,400 222,020 10 153 153 1216 3232

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,23 10,66 7,91

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,30 4,80 2,96

Fen 20 5 15 0,00 0 3,93 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 2,03 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,73 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,13 4,16 2,50

Toplam: 90 34 56 15,33 17 22,37 37,14 24,87

TÜRKÇE acaCCBDdBaBBaACDDaAb

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK AbdAacdbcaddabcAdCad

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CdAbcbbcadADbAdadada

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AAcbdADbcb

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBdaDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CdadbcadBc

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİ  ÇEL İK 1103 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,200 222,020 5 128 128 931 2478

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,23 10,66 7,91

Matematik 20 6 13 1,67 8 1,30 4,80 2,96

Fen 20 8 11 4,33 22 3,93 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 2,03 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,73 6,20 4,22

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,13 4,16 2,50

Toplam: 90 35 53 17,33 19 22,37 37,14 24,87

TÜRKÇE DcdCaBDABBaaDdCDDbAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK bcaAbccaDaBCbDac adA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ aabDbACDbBcDb bdCBdb

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. bcbAacDbBb

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBaCDaBcda

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE adbdacdada

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 13 30

Matematik 20 6 13 30
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMEREGE ŞİMŞEK 522 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,800 222,020 9 152 152 1194 3163

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 9,23 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,30 4,80 2,96

Fen 20 7 13 2,67 13 3,93 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 2,03 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,73 6,20 4,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,13 4,16 2,50

Toplam: 90 35 55 16,67 19 22,37 37,14 24,87

TÜRKÇE DbbCCBDdBdaacAbDaCca

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK daaACdADaBcadccbabdc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ dcbbaACacdcDbdAbCBCd

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. bccAcAacBC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBaCcDaBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBcAbcadcc

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ÖZMEN 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,400 222,020 4 127 127 913 2444

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,23 10,66 7,91

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 1,30 4,80 2,96

Fen 20 9 11 5,33 27 3,93 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 2,03 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,73 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,13 4,16 2,50

Toplam: 90 38 48 22,00 24 22,37 37,14 24,87

TÜRKÇE dbCDDCdDBcBBADaaCaAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cda dcadCBdb  ddb cA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCcCCbdCabdabCAaadBC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CdAcdacbdc

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBaDdBBc

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CdDCdaadbA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 13 15

Matematik 20 3 13 15
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZINAR ÇELİK 1215 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,600 222,020 8 140 140 1058 2792

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 9,23 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,30 4,80 2,96

Fen 20 8 12 4,00 20 3,93 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 2,03 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,73 6,20 4,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,13 4,16 2,50

Toplam: 90 40 50 23,33 26 22,37 37,14 24,87

TÜRKÇE dddDaCbbBdaBcDBCaCcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dCCddacdCdcDbcddA*cd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CdBCbbAaabBbbCAcDbda

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CaAaAdbDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBcDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE dacaBaadCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN BOZAK 367 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,600 222,020 1 51 51 237 769

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 7 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,48 10,66 7,91

Matematik 20 10 7 7,67 38 3,52 4,80 2,96

Fen 20 11 5 9,33 47 5,05 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,24 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,24 6,20 4,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,62 4,16 2,50

Toplam: 90 57 24 49,00 54 36,14 37,14 24,87

TÜRKÇE C CDDCADBBaBcDBaCbAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bCaCAB aC BbDAB Accd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCC AaD BacCA  daC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBdDABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBD daBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaadBDDaCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 7 50

Matematik 20 10 7 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 4 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 5 55

Fen 20 11 5 55
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 2 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ASLAN 1544 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,000 222,020 3 64 64 337 1008

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 7 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,48 10,66 7,91

Matematik 20 5 9 2,00 10 3,52 4,80 2,96

Fen 20 12 8 9,33 47 5,05 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,24 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,24 6,20 4,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,62 4,16 2,50

Toplam: 90 57 26 48,33 54 36,14 37,14 24,87

TÜRKÇE Dc CCBDbcdBBDACDDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK da Aad cba Cb  ACbC 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CBAcbAdbaBdDCAAbCdCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AdDbBADdBd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 9 25

Matematik 20 5 9 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 5 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE GÜNEŞ 607 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,000 222,020 4 77 77 438 1260

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 7 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,48 10,66 7,91

Matematik 20 8 11 4,33 22 3,52 4,80 2,96

Fen 20 9 11 5,33 27 5,05 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,24 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,24 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,62 4,16 2,50

Toplam: 90 54 35 42,33 47 36,14 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDDCADBaaBcDBdaCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK AaCCAdaCbcBDadBd ccd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ bdBCCbdbDdBcDCADcdaa

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADAdADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDbaBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CabdcDDcCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 11 40

Matematik 20 8 11 40
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 4 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ESENDEMİR 513 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
149,600 222,020 7 162 162 1466 3915

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 7 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 11,48 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,52 4,80 2,96

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,05 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 6,24 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,24 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,62 4,16 2,50

Toplam: 90 30 60 10,00 11 36,14 37,14 24,87

TÜRKÇE bcCDDCAcBBcadcdbaCAa

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bbCaAdDadacabcaCAabd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CaBbdbcbcdaaadcbabBd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBdcAcADdc

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDabcBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE acadaabBCc

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUTLU KILIÇ 417 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,200 222,020 6 128 128 931 2478

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 7 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,48 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,52 4,80 2,96

Fen 20 7 13 2,67 13 5,05 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 6,24 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,24 6,20 4,22

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,62 4,16 2,50

Toplam: 90 38 50 21,33 24 36,14 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCaCBaABddBDACDDCcC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK bDccbBcbadBCCcabddac

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CBdbcAdacBADdcAdbdad

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AAccdAcAdd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ dadCDDaaba

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CccA  CCBa

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 1 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL YAYCI 1177 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,600 222,020 5 101 101 659 1756

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 7 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,48 10,66 7,91

Matematik 20 5 4 3,67 18 3,52 4,80 2,96

Fen 20 7 10 3,67 18 5,05 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 1 7,67 77 6,24 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,24 6,20 4,22

İngilizce 10 2 1 1,67 17 3,62 4,16 2,50

Toplam: 90 44 24 36,00 40 36,14 37,14 24,87

TÜRKÇE DAbCCBDdBaBdDdCDDCda

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK bc      aB Ca   CCC 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ badcaAd DBbD cb CBaC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AAD dADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE      BCa  

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 4 25

Matematik 20 5 4 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 1 80

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 0 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 1 20

İngilizce 10 2 1 20
Talking about routines and daily activies 4 0 0 0
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 0 50
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN YAVUZ 14 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,600 222,020 2 63 63 335 1005

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 7 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 11,48 10,66 7,91

Matematik 20 10 9 7,00 35 3,52 4,80 2,96

Fen 20 10 7 7,67 38 5,05 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 6,24 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,24 6,20 4,22

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,62 4,16 2,50

Toplam: 90 55 27 46,00 51 36,14 37,14 24,87

TÜRKÇE DAb CBD BBaBDACDDdb 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dccACddDDBB CcdACaCc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ dcb  ACDDBbaC bCCcCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ dBBCDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CdaA BaCab

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 0 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 10 9 50

Matematik 20 10 9 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 6 2 75
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EYMEN CAN 538 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,400 222,020 8 55 55 283 889

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 9 9 6,00 30 5,31 4,80 2,96

Fen 20 10 8 7,33 37 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 56 30 46,00 51 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDcBcBBDACDDCAb

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDdAd AD cdCbaBAaaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ Ca aDACD BbaaccCaBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABADABb

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBadDbBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CdbcDddCcD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 9 45

Matematik 20 9 9 45
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 5 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KALKAN 546 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,200 222,020 6 49 49 210 705

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 7 1 6,67 33 5,31 4,80 2,96

Fen 20 14 2 13,33 67 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 2 6,33 63 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 2 2 1,33 13 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 52 14 47,33 53 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE bACDDCADBBBBADdaaCcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK AC Cb        A  AB A

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAACD aD CADaA  

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. Cc DABcDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABB cdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE C   c c  A

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 1 35

Matematik 20 7 1 35
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 0 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 14 2 70

Fen 20 14 2 70
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 7 2 70

Sosyal Bilgiler 10 7 2 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 1 0
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ECRİN ÇALCI 254 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,000 222,020 12 87 87 505 1391

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 7 13 2,67 13 5,31 4,80 2,96

Fen 20 11 9 8,00 40 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 51 39 38,00 42 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE aAbDaCdDBaBBdDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dCbCdaDbCdBbaccbABcb

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCaCCAAdabBDcdAcaAaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABcDcA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCcBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CabCacadCb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YILMAZ 428 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,400 222,020 14 117 117 828 2210

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 2 6 0,00 0 5,31 4,80 2,96

Fen 20 8 12 4,00 20 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 39 39 26,00 29 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE CAdDDCADBBaBdDBCadcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  C Cb ab  ab b      

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CaBCCbAaDbabDdAccdab

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBdDABdcAd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBacdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCdcadbc

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 2 6 10

Matematik 20 2 6 10
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 2 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÇEVİK 86 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,400 222,020 2 26 26 86 329

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 11 7 8,67 43 5,31 4,80 2,96

Fen 20 16 4 14,67 73 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 69 18 63,00 70 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE DACaCBD BaBBaACDDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dD AadADcBBCaDcACaC 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CadDDACDDBAaCAACCBbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABADdBC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDAcBCCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 7 55

Matematik 20 11 7 55
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF FEYZA YÜCEYAR 204 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,600 222,020 10 67 67 346 1035

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 4 9 1,00 5 5,31 4,80 2,96

Fen 20 11 9 8,00 40 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 56 27 47,00 52 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDDCADBBdBADdCdCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cC bbc aCdBbcA     c

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CaBaCAACabBaDdADaAad

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBcDABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAaBDDCBBd

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCBcDaCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 9 20

Matematik 20 4 9 20
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 4 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN DERAL 273 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,400 222,020 11 86 86 491 1364

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 6 14 1,33 7 5,31 4,80 2,96

Fen 20 9 11 5,33 27 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 54 36 42,00 47 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCdDBBdBdDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dCbCAcbCacBbcdabAcad

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CdBCbdAaDbcaDCAbacBb

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBADcBADdA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDdBBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBcCBDDBCb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL KAL* AT 1067 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,000 222,020 5 47 47 196 660

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 12 5 10,33 52 5,31 4,80 2,96

Fen 20 13 6 11,00 55 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 5 4 3,67 37 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 60 24 52,00 58 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE Dc CaBDdBBBBDcCDDdAa

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dD AC AD BBCCccACdCc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CBdaDACbDa DbAACCBdC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABADcBd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CdbA BCCac

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 12 5 60

Matematik 20 12 5 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 2 63
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
M E R T KIRCIOĞLU 175 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,800 222,020 7 50 50 219 727

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 8 3 7,00 35 5,31 4,80 2,96

Fen 20 10 10 6,67 33 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 58 22 50,67 56 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE CAaDDCADBBaBADBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cCaCA     B aAB   DA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCdAdCDbaDcbAbbdBb

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBbDABbDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCB DcdA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 1 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS AKBAL 904 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,200 222,020 16 135 135 1004 2656

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 7 10 3,67 18 5,31 4,80 2,96

Fen 20 7 10 3,67 18 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 6 1,00 10 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 3 6 1,00 10 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 36 43 21,67 24 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE  AdDaCdadaaB aBaCaAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dCCC a dbadDD BbdBab

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ Cba CAdC cc cbAaDdBa

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBdabB Dcc

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DA BDcCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE bB dabaBCc

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 10 35

Matematik 20 7 10 35
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 6 30

Sosyal Bilgiler 10 3 6 30
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 2 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MURAD YÜKSEL 4430 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,600 222,020 9 61 61 323 980

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 4 8 1,33 7 5,31 4,80 2,96

Fen 20 12 7 9,67 48 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 57 24 49,00 54 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE DAadCBDABdBBDACDDaAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK cDcAadbD B  a  c  a 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CaAabACcDB DaAdaCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADcBADABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cBcCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CaDADBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 4 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ATİLA 851 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,400 222,020 15 119 119 853 2275

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 4 11 0,33 2 5,31 4,80 2,96

Fen 20 6 9 3,00 15 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 5 2,33 23 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 42 35 30,33 34 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE DACdaBDdBBa DACaDdAa

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK d  Aa  DbcaCbaccCb d

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ bddb AC DBca d  CdaC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. ddcb bDABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BaBbDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE C DADBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 11 20

Matematik 20 4 11 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 6 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 9 30

Fen 20 6 9 30
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 0 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 0 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 4 5 40

Sosyal Bilgiler 10 4 5 40
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90
Talking about routines and daily activies 4 3 0 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BARAN FIRAT 873 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,800 222,020 13 113 113 760 2017

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 7 5 5,33 27 5,31 4,80 2,96

Fen 20 10 10 6,67 33 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 42 39 29,00 32 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE DAbCaabbBdcB cCaDCdC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dcBACc DDBaCd       

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CBcDbACDbdAcaAcCbcCa

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AAcdBbDABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cdBaDbBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBbcadCCBa

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 3 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE TAŞTAN 1211 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,000 222,020 4 46 46 168 579

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 12 6 10,00 50 5,31 4,80 2,96

Fen 20 14 4 12,67 63 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 62 21 55,00 61 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE DdCCCBDdBaBdDdCaDCAb

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dccAaBADDB Ca BACaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ Cadc ACDDB DCAcCCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADcBADdBC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCD BBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CaD  BCCBb

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 12 6 60

Matematik 20 12 6 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 4 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60
Talking about routines and daily activies 4 2 1 50
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET EFE DERE 63 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,200 222,020 3 27 27 88 335

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 12 5 10,33 52 5,31 4,80 2,96

Fen 20 17 3 16,00 80 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 67 18 61,00 68 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE CACcDCb dBBB DBCdCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACaCbB CCdB DA dAaDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAACabBDDCAcDABC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBdDABbDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAaBDDdBBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDdBDDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 12 5 60

Matematik 20 12 5 60
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 3 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUTCEM 1575 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
127,400 222,020 17 168 168 1671 4571

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 3 7 0,67 3 5,31 4,80 2,96

Fen 20 5 10 1,67 8 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 1 4 -0,33 -3 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 18 51 1,00 1 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE abbDaCdacBcacbdabbAa

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cadCAaDbac          

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ abcddb aD  aDCbcDA  

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CadcAadbAc

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ cAcac     

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE acaaB Daad

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 0 4 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 10 25

Fen 20 5 10 25
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 1 4 10

Din K.ve A.B. 10 1 4 10
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KULAOĞLU 139 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,600 222,020 1 4 4 11 58

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 17 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,77 10,66 7,91

Matematik 20 16 3 15,00 75 5,31 4,80 2,96

Fen 20 18 2 17,33 87 8,77 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 6,06 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,78 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,61 4,16 2,50

Toplam: 90 80 9 77,00 86 43,29 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCdDBBBBADBCCaAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACaCABDCCBBDDAB AaDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCbACDcBDDCADDABC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBbDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 16 3 80

Matematik 20 16 3 80
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 2 63
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMAD ANIS 1684 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
188,600 222,020 7 147 147 1132 2983

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,44 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,59 4,80 2,96

Fen 20 6 11 2,33 12 4,29 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 2,22 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,70 6,20 4,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,42 4,16 2,50

Toplam: 90 38 49 21,67 24 23,82 37,14 24,87

TÜRKÇE CbaDaCcaBBdBdcaCabAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bCadbcadCBabbccbAaDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CadbdccabbBcDCAcD   

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBcabBAbbd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ aABBDDCaaB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCBbDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUREDA ERYEŞIL 98 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,200 222,020 6 143 143 1106 2905

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,44 10,66 7,91

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 1,59 4,80 2,96

Fen 20 8 11 4,33 22 4,29 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 2,22 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,70 6,20 4,22

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,42 4,16 2,50

Toplam: 90 36 51 19,00 21 23,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DAdadaDABdaBcdCDDCbd

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dbccdacD aabCaBbaCbd

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ d AaaACccBdDadbaCBaC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADcBAccad

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ dBBacDBaAa

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dBcAaBabB 

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 5 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 1 50
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYŞAN BALLIBABA 954 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,600 222,020 4 123 123 865 2306

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,44 10,66 7,91

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,59 4,80 2,96

Fen 20 9 11 5,33 27 4,29 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 2,22 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,70 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,42 4,16 2,50

Toplam: 90 40 50 23,33 26 23,82 37,14 24,87

TÜRKÇE bACDcbcDBBdBcDBbaCba

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cCbCbdaCCBabDdaaAcDb

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CbBbCAbdcdcaDdADcABa

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. aBcabdcaAb

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAaaDDdBBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CacCBDcddA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE KOÇAK 390 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,800 222,020 1 80 80 449 1281

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 7,44 10,66 7,91

Matematik 20 7 6 5,00 25 1,59 4,80 2,96

Fen 20 9 8 6,33 32 4,29 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 1 7,67 77 2,22 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,70 6,20 4,22

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,42 4,16 2,50

Toplam: 90 50 25 41,67 46 23,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DAb CBDdBBBBDdCaDC  

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK bDcAa ADbB     A aCb

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ b dcDA  cBbabAACCBbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AA ABbDABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBacbBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBaA BdCBa

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 0 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 4 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 0 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 1 80

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAZNEYAĞMU ERDOĞAN 504 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,600 222,020 2 108 108 701 1872

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,44 10,66 7,91

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,59 4,80 2,96

Fen 20 12 8 9,33 47 4,29 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 2,22 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,70 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,42 4,16 2,50

Toplam: 90 44 46 28,67 32 23,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCCaBDdBBadcbCDDCcC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK AadbbcAaadBCdcdAdbCc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CadaDACabccDCdACCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. bbDdBbDAdb

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cdBCbDcBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dcbADdCdBc

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM TİRİL 1076 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,200 222,020 8 149 149 1173 3107

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,44 10,66 7,91

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,59 4,80 2,96

Fen 20 6 14 1,33 7 4,29 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 1 9 -2,00 -20 2,22 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,70 6,20 4,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,42 4,16 2,50

Toplam: 90 34 56 15,33 17 23,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DdbdCaDABaBdcdCDDCbd

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK caabCccbaadCabBbCbCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ dBdcaAbDccccbbbCdBCd

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dcbdabcAdd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BaadcDBBAa

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CdbAbBCCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA TOPRAK 1187 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,400 222,020 5 136 136 1016 2686

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,44 10,66 7,91

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,59 4,80 2,96

Fen 20 9 11 5,33 27 4,29 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 2,22 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,70 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,42 4,16 2,50

Toplam: 90 38 52 20,67 23 23,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DAbCacDcaBBdcAbDabcC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK bDcAbaADbdcbaaadCaCc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ aBdaDAbDbcdcdAACbBbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AAacdbacBa

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDaaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE ddcADBdCac

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARSLAN 332 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
164,000 222,020 9 157 157 1333 3552

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,44 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,59 4,80 2,96

Fen 20 5 15 0,00 0 4,29 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 2,22 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,70 6,20 4,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,42 4,16 2,50

Toplam: 90 34 56 15,33 17 23,82 37,14 24,87

TÜRKÇE acacDCAcdcBBcbBaabAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bdCCcdaaaaBacbcbcBcA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CddbaAcbcAcacCdbDbaa

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. aBAbbaADcA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDbCBBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE bdDbcbDcCb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CANPOLAT 1038 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,800 222,020 3 120 120 856 2283

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 7,44 10,66 7,91

Matematik 20 4 5 2,33 12 1,59 4,80 2,96

Sosyal Bilgiler 10 6 3 5,00 50 2,22 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,70 6,20 4,22

Toplam: 90 33 13 28,67 32 23,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DdbaCBDABBaBb CDDCA 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK AaBcdaAcD           

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

SOSYAL BİL. dADcBAaAB 

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT SOS DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 2 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 6 3 60

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 1 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DEMİR 559 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
175,400 222,020 7 155 155 1252 3313

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 7,78 10,66 7,91

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 1,04 4,80 2,96

Fen 20 7 11 3,33 17 2,26 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 4 3,67 37 1,89 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,00 6,20 4,22

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 0,85 4,16 2,50

Toplam: 90 30 45 15,00 17 18,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DA aaaDdB aaaAaaDC C

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK bc AdadDcd  b d Cbbc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ a b DACDaadabAdCacbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dADAd bABa

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBaCcDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE ddc  B  cb

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 3 12 15

Matematik 20 3 12 15
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 6 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 5 4 50

Sosyal Bilgiler 10 5 4 50
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10
Talking about routines and daily activies 4 0 3 0
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 2 25
Making simple comparisons 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÖZYAŞİN 525 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,800 222,020 6 145 145 1123 2962

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 7,78 10,66 7,91

Matematik 20 2 5 0,33 2 1,04 4,80 2,96

Fen 20 2 6 0,00 0 2,26 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 1,89 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,00 6,20 4,22

İngilizce 10 2 6 0,00 0 0,85 4,16 2,50

Toplam: 90 31 28 21,67 24 18,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DAC CBDdBaBaDddaDd  

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dc A d a c      C   

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ     ccb   bb A   Bd 

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADdBADABa

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cBBd DBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE  abbcB Cac

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 1 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 1 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 2 6 10

Fen 20 2 6 10
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 1 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20
Talking about routines and daily activies 4 0 3 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 2 25
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GİRAYCELİL ÜLGEN 1142 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,200 222,020 1 84 84 477 1336

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,78 10,66 7,91

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,04 4,80 2,96

Fen 20 10 10 6,67 33 2,26 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 1,89 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,00 6,20 4,22

İngilizce 10 2 1 1,67 17 0,85 4,16 2,50

Toplam: 90 49 34 37,67 42 18,82 37,14 24,87

TÜRKÇE acCDaCADBaBBcDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bCCCcdbaadBDabadABDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CbBdCbAdabcDaCAbDABd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. aBbcbBADdA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDbBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE    C a  C 

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 2 1 20

İngilizce 10 2 1 20
Making simple comparisons 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 0 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN SARIKAYA 180 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
156,800 222,020 8 159 159 1404 3737

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 7,78 10,66 7,91

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,04 4,80 2,96

Fen 20 7 13 2,67 13 2,26 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 1 9 -2,00 -20 1,89 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,00 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,85 4,16 2,50

Toplam: 90 29 61 8,67 10 18,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DbbadBbccBacbbdbDabb

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK daBACaAcbacbbbabCCCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ bBcaadCbaabDCbcbCBbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dAcbacbdda

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBaCbcBada

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBccadaCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK DERE 1071 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,200 222,020 2 107 107 697 1862

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,78 10,66 7,91

Matematik 20 2 11 -1,67 -8 1,04 4,80 2,96

Fen 20 10 10 6,67 33 2,26 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 1,89 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,00 6,20 4,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,85 4,16 2,50

Toplam: 90 45 38 32,33 36 18,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DACaCBDcBcBBDcCDDCAa

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dccA aAabc  d d a a 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ badDaACDDBbadcbCCBbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dcaAcADdaC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBaaDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CdcAcBCCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 2 11 10

Matematik 20 2 11 10
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 4 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ERDEN 120 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,200 222,020 3 128 128 931 2478

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,78 10,66 7,91

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,04 4,80 2,96

Fen 20 6 7 3,67 18 2,26 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 1,89 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,00 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,85 4,16 2,50

Toplam: 90 36 32 25,33 28 18,82 37,14 24,87

TÜRKÇE CAaDDCADBaaBbacdaCdD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK       c   c     A Dd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ ddBaCAACbba   cD    

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. aBcDABdDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDaCBBc

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CacbBcbabb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 1 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 7 30

Fen 20 6 7 30
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 1 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 0 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER HOCAOĞLU 1094 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,400 222,020 5 144 144 1116 2941

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,78 10,66 7,91

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,04 4,80 2,96

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,26 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 1,89 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,00 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,85 4,16 2,50

Toplam: 90 35 55 16,67 19 18,82 37,14 24,87

TÜRKÇE bAaCCBaABBBBDACDDCda

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK cbcAdacbcBBddbacCbad

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ aBdDcAdbadbadccbdaCb

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dbcdacDcBb

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBcdDcBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBcbDBbbcb

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA İŞCAN 51 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,000 222,020 4 131 131 940 2498

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,78 10,66 7,91

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,04 4,80 2,96

Fen 20 7 13 2,67 13 2,26 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 1,89 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,00 6,20 4,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,85 4,16 2,50

Toplam: 90 36 54 18,00 20 18,82 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCCCBDcddaBDACDDCAa

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDaAbdccbdBaacBACbdd

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CaAabcCDDdbadccbCBda

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AdcbBAcddb

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBBdDcccAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dcbccBaadb

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF VAZGEÇ 1708 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
101,600 222,020 9 176 176 1834 5012

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 9 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 7,78 10,66 7,91

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,04 4,80 2,96

Fen 20 2 18 -4,00 -20 2,26 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 0 10 -3,33 -33 1,89 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,00 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,85 4,16 2,50

Toplam: 90 18 72 -6,00 -7 18,82 37,14 24,87

TÜRKÇE cbdCbaacBddabACbcdbb

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK AcBcCaAcaddbCaBdaCbb

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ dBAaadbabcdbaccdbada

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. cbacddbbaa

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BcBdaccBda

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dBabcBaadc

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 0 10 0

Sosyal Bilgiler 10 0 10 0
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADAR KETME 1032 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,800 222,020 28 102 102 672 1787

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 9 10 5,67 28 8,47 4,80 2,96

Fen 20 8 12 4,00 20 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 49 40 35,67 40 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE adaDaCADBBaBbDcCdCcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bCaCdBDaC BcaAddAcDb

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ adBCCcbCabBcDaADaddb

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBAcAabDAd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCdBc

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCB*DcCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 10 45

Matematik 20 9 10 45
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 5 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN ASLAN 1554 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,800 222,020 23 93 93 550 1490

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 5 8 2,33 12 8,47 4,80 2,96

Fen 20 9 6 7,00 35 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 2 6,33 63 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 48 28 38,67 43 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDDCdaaBdBADaCCa D

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK AC Cd  b  Bcab ac Dd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CadCbdcbD   DCADD  C

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABb Ad

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDbCBBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCBDacdA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 8 25

Matematik 20 5 8 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 5 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 6 45

Fen 20 9 6 45
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 2 70

Sosyal Bilgiler 10 7 2 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AMED KABALAK 11506 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,600 222,020 29 114 114 808 2150

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 12 5 10,33 52 8,47 4,80 2,96

Fen 20 5 13 0,67 3 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 38 47 22,33 25 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CcbDaCdDaBdBcDBaaCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACCCbBDCaBBc d  ABDc

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ bCaddbAb c baCAacbBd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBbDAcbabc

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAcBbDCaBc

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE bdcdabacab

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 12 5 60

Matematik 20 12 5 60
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 2 63
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 5 13 25

Fen 20 5 13 25
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TEKİNSOY 785 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,800 222,020 6 9 9 20 86

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,47 4,80 2,96

Fen 20 12 5 10,33 52 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 76 11 72,33 80 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDDCADBBaBADBCCbAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACCCABDCCBBDDABCABDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCcaCAAbD BcDCA  AdC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABAaAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCcBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBbDBCb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 20 0 100

Matematik 20 20 0 100
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 8 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 12 5 60

Fen 20 12 5 60
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 2 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AVDAR ŞENGÜL 1507 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,000 222,020 20 87 87 505 1391

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 8 9 5,00 25 8,47 4,80 2,96

Fen 20 10 8 7,33 37 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 0 8 -2,67 -27 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 46 36 34,00 38 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE a CDaCADBBcBdDaCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dCaCAaD C abDbc AaDb

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBbdAACa BbDCAbcd b

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBAabBADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAaBDcdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE aa acaa ab

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 9 40

Matematik 20 8 9 40
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 3 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 0 8 0

İngilizce 10 0 8 0
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 3 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR DEMİRBAĞ 317 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,000 222,020 8 11 11 26 106

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 17 2 16,33 82 8,47 4,80 2,96

Fen 20 16 4 14,67 73 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 76 12 72,00 80 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCADBBdBcDBCdCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dCCC BDCCBBDDABCAaDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CaBCCcACDABDDCADadBC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABdDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDD BBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBbDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 17 2 85

Matematik 20 17 2 85
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 8 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ERGİN 1687 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,600 222,020 1 1 1 2 10

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,47 4,80 2,96

Fen 20 18 2 17,33 87 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 84 6 82,00 91 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDABaBBDACDDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK ADaACBADDBBCCDBACaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CBAaDACDDBbDCAACCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBdCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 18 2 90

Matematik 20 18 2 90
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 7 1 88
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BURAKEFE ÇAKIR 1529 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,800 222,020 31 125 125 900 2398

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 3 5 1,33 7 8,47 4,80 2,96

Fen 20 0 3 -1,00 -5 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 3 4,00 40 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 3 2 2,33 23 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 31 17 25,33 28 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DACC BDAB aBD CDDC b

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK d    ab bB     ACb  

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ   d   a        d    

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADcBbDb  

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ c BC bBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE    b BCCa 

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 2 70

Türkçe 20 14 2 70
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 0 3 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 0 3 0

Fen 20 0 3 0
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 0 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 0 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 5 3 50

Sosyal Bilgiler 10 5 3 50
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 0 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30
Talking about routines and daily activies 4 0 1 0
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 1 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞKAN YÜKSEL 1111 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,600 222,020 12 39 39 137 496

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 13 6 11,00 55 8,47 4,80 2,96

Fen 20 13 7 10,67 53 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 65 24 57,00 63 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DACdCBDdBaaBaACDDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDaAa ADDBBCCDcACaCd

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CadDbAbDDcADCdACCBbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADcBAbABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBbDDBBbD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDAbBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 13 6 65

Matematik 20 13 6 65
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 3 63
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN SU ATEŞ 1692 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,400 222,020 10 15 15 38 189

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 16 3 15,00 75 8,47 4,80 2,96

Fen 20 11 7 8,67 43 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 74 12 70,00 78 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDDCADBBaBADBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACaCbBDCCBBDDAB ABDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAAbDbcaDCAcad  

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCB DBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 16 3 80

Matematik 20 16 3 80
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 2 63
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 11 7 55

Fen 20 11 7 55
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİNNAZ YALÇIN 1520 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,200 222,020 24 94 94 556 1505

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 8,47 4,80 2,96

Fen 20 8 4 6,67 33 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 2 5,33 53 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 46 19 39,67 44 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DAbCCBDdBBBaDACDD Ab

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK daa   Aa c          

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ     bACDca DbA CC  C

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. db  BADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBBdDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBCCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 0 1 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 4 40

Fen 20 8 4 40
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 0 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 2 60

Sosyal Bilgiler 10 6 2 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 0 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE EVRA DEMİRKAN 1537 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,600 222,020 17 73 73 402 1171

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 7 11 3,33 17 8,47 4,80 2,96

Fen 20 11 7 8,67 43 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 52 32 41,33 46 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDDbAaBBaBAcdCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACabcBDb BacDbdbA bb

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ aCcCCAbCDbc bCAD cBC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBcDABcDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAccDaCaBc

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDC DDBd 

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 11 35

Matematik 20 7 11 35
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 7 55

Fen 20 11 7 55
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 1 50
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN SU BOZKURT 1665 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,400 222,020 14 43 43 160 559

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 10 5 8,33 42 8,47 4,80 2,96

Fen 20 13 5 11,33 57 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 2 6,33 63 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 61 20 54,33 60 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE dACDDCADBBaBdDBCaCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK    CAdaCC BDDAdbAaD 

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCC AaDbB DCADadBa

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CB DbBADAb

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAaBDDbBBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBaD CA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 5 50

Matematik 20 10 5 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 1 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 2 70

Sosyal Bilgiler 10 7 2 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU GÜNAYDIN 1553 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
178,400 222,020 33 153 153 1216 3232

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 9 11 5,33 27 8,47 4,80 2,96

Fen 20 7 13 2,67 13 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 1 9 -2,00 -20 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 30 60 10,00 11 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DAdaadcdcdcBcAbaDCbC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK cDcAddADaBcdaaBcCbCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CadDcAbDbcbDaddbbBCa

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. cdadcbbAcd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBBbcDcadD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dcabcBddaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELA AL * ESKİKÖY 1538 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,600 222,020 26 98 98 601 1617

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 9 11 5,33 27 8,47 4,80 2,96

Fen 20 6 14 1,33 7 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 51 39 38,00 42 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE bAbDDCAcBaBBdDBCCdAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bCCCAacbCBBcabBbbBcd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ aaBbbAAbadabcCAbbdaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. daAbAdADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDbCcBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBbDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE SERÇE 909 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,200 222,020 21 91 91 538 1462

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 9 10 5,67 28 8,47 4,80 2,96

Fen 20 8 12 4,00 20 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 48 40 34,67 39 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCdCBDdBaBBDACaDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dccAaBdaDB CaaBACaCd

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ dcbaaACDcBbDCbcbCBba

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. cADcBADABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ  cadcDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dacbDBCCab

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 10 45

Matematik 20 9 10 45
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 4 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TURH AN 1704 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
125,600 222,020 34 169 169 1688 4605

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 8,47 4,80 2,96

Fen 20 4 15 -1,00 -5 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 23 63 2,00 2 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE abCcbacDacBadbBbCaAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK Adb bdbCCadb dd bcad

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ aCadabdbDcaac cbaAaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. bdbDbBAccc

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DcBdbbdcda

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE acDddbDBCb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 14 15

Matematik 20 3 14 15
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 6 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 15 20

Fen 20 4 15 20
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 0 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TURHAN 1704 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,000 222,020 15 57 57 292 913

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 8 9 5,00 25 8,47 4,80 2,96

Fen 20 11 8 8,33 42 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 61 25 52,67 59 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CdCDDCdDBBaBdDBCCbcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK AC CbBcaCdabD daA Dc

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ bCBCCAAbDbcD CAcDdab

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABADcA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCdBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBDDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 9 40

Matematik 20 8 9 40
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 5 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLELECE CEYLAN 1688 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,000 222,020 7 10 10 21 90

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 17 2 16,33 82 8,47 4,80 2,96

Fen 20 17 2 16,33 82 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 0 9,00 90 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 77 9 74,00 82 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCCCBDABdBaDAaDDCA 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK AD AbBADDBBCCDBACCaA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ bBdDDACDDB DCAACCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AAD BADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBCCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 17 2 85

Matematik 20 17 2 85
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 6 2 75
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 0 90

Sosyal Bilgiler 10 9 0 90
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 0 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜPTUĞRUL TÜRKLÜ 1100 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,600 222,020 4 5 5 13 69

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 17 3 16,00 80 8,47 4,80 2,96

Fen 20 18 1 17,67 88 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 78 9 75,00 83 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DACaCBD BdBBDACaD AC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDcACBADDBBCCDBACaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CBAD cCDDBADCAACCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABADABa

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBCCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 17 3 85

Matematik 20 17 3 85
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 6 2 75
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN EGE 1691 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,400 222,020 9 14 14 34 157

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 17 3 16,00 80 8,47 4,80 2,96

Fen 20 14 6 12,00 60 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 75 15 70,00 78 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDABaBBDACbDdAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK ADBACBbDDcBbCDBACCCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CadccACDDBbDCAACCBbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AcDdBADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDAcBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 17 3 85

Matematik 20 17 3 85
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 8 0 100
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ERİLGİN 1702 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,000 222,020 11 24 24 71 294

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,47 4,80 2,96

Fen 20 12 4 10,67 53 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 69 17 63,33 70 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CAdDaCADBBcBADBCCCdD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACaCABDCCBBbDAdaABDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CaBCCcACDA DbCAbD   

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBbDABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCaaDBCd

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 16 4 80

Matematik 20 16 4 80
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 3 63
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 12 4 60

Fen 20 12 4 60
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BAL TAMBULUT 1596 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,600 222,020 2 2 2 8 26

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,47 4,80 2,96

Fen 20 18 1 17,67 88 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 81 8 78,33 87 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDDCADBBdBdDBCCCdD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACaCABDCCBBDDABCAcDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAACD BDDCADDdBC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDdBbDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 18 2 90

Matematik 20 18 2 90
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 7 1 88
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE GÖKKAYA 1117 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,000 222,020 5 7 7 15 71

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 17 3 16,00 80 8,47 4,80 2,96

Fen 20 18 2 17,33 87 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 78 12 74,00 82 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCdBDcBaBBDACaDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK ADaACBbDDBBCCDBACaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CBdaDACDDBADCAACCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADdBADcBC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CcDADBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 17 3 85

Matematik 20 17 3 85
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 7 1 88
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT BEŞİNCİ 1667 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,600 222,020 2 2 2 8 26

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 19 1 18,67 93 8,47 4,80 2,96

Fen 20 16 3 15,00 75 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 81 8 78,33 87 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDcBaBBDACDDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK ADBACBADDBBCCDBACaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CBdDDACD BbDdAACCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADcBADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBCCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 19 1 95

Matematik 20 19 1 95
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 7 1 88
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA COŞKUN 1550 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,000 222,020 30 116 116 825 2202

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 7 7 4,67 23 8,47 4,80 2,96

Fen 20 4 4 2,67 13 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 4 3,67 37 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 37 32 26,33 29 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCaCaDbBdBBa CDDC d

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDdA d abB  CaBcC C 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ dBA aAaDc           

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AAccdc ABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBaCDacBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE daDADcaaca

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 7 7 35

Matematik 20 7 7 35
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 2 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 4 20

Fen 20 4 4 20
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 2 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 0 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 5 4 50

Sosyal Bilgiler 10 5 4 50
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 0 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR UZUN ALİOĞLU 1525 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,600 222,020 13 41 41 149 522

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 9 7 6,67 33 8,47 4,80 2,96

Fen 20 16 4 14,67 73 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 5 3 4,00 40 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 62 20 55,33 61 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDDCADca BADBCCbAb

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  CaCdBa CaBb bBCA Dd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAAbabBDaCADDABC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBADABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DA BDDdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDdB D Cb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 9 7 45

Matematik 20 9 7 45
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 4 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR 1049 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,600 222,020 19 76 76 434 1253

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 8 9 5,00 25 8,47 4,80 2,96

Fen 20 9 10 5,67 28 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 52 30 42,00 47 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DdCCCBDbBdBBD CDDdA 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dccA dAaaB Ca BACbCc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ baAaaAdD abDbAdCCBCa

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dADbBADABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cBBCDDB AD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDA BCaaa

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 9 40

Matematik 20 8 9 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 4 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK ULAÇ UYAR 1542 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,800 222,020 25 96 96 596 1601

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 7 6 5,00 25 8,47 4,80 2,96

Fen 20 7 4 5,67 28 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 47 23 39,33 44 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DACa cDdBaaBadCDDC  

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK AD   aADbc  Cc cCaC 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ   da  C D ba A  CBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADbcADAcC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBBdD BBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDAbBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 2 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 4 35

Fen 20 7 4 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 0 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA TAŞSİLEN 1668 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,600 222,020 18 74 74 417 1206

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 6 11 2,33 12 8,47 4,80 2,96

Fen 20 10 10 6,67 33 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 54 33 43,00 48 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE aACDaCADBBaBdDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cCbCbd bCdaca BdA Dd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBbaddaDABcDCAccdaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. aBdDAaADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDbaBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDdBcDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 11 30

Matematik 20 6 11 30
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİS GÜVEN 1151 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,800 222,020 32 148 148 1144 3030

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 6 13 1,67 8 8,47 4,80 2,96

Fen 20 7 9 4,00 20 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 1 9 -2,00 -20 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 29 55 10,67 12 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE bcaDDC DBBcBdDaCaCdb

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bdaCbaDCbaaD daCcaDb

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCB   A abcDbaAccdaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. badbccAadc

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ aAcBacadcB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE accadDbaCb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 13 30

Matematik 20 6 13 30
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 2 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE SARIÇAM 1555 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,800 222,020 16 62 62 327 994

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 10 10 6,67 33 8,47 4,80 2,96

Fen 20 10 10 6,67 33 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 57 33 46,00 51 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDbCAaaBBBdDBCCaAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK bCbdbBaCbaBcDABCAcDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ dCBCCbdbaccDDCAcDdaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBADABdDAd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBbDdaBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBDDdCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EFE 1536 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,000 222,020 22 92 92 546 1481

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 6 7 3,67 18 8,47 4,80 2,96

Fen 20 3 3 2,00 10 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 48 20 41,33 46 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDdBdBBDAaDDCc 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dD AC dabBc    bCaC 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ  a   Ad    D     Ba 

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dADbBADABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBbAbBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 7 30

Matematik 20 6 7 30
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 4 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 3 3 15

Fen 20 3 3 15
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 0 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP HAYDARİ 1539 7H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,400 222,020 27 99 99 637 1714

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 34 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,57 10,66 7,91

Matematik 20 3 2 2,33 12 8,47 4,80 2,96

Fen 20 8 3 7,00 35 8,33 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 5 2,33 23 6,01 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,90 6,20 4,22

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,76 4,16 2,50

Toplam: 90 41 20 34,33 38 48,04 37,14 24,87

TÜRKÇE   CDaCADBBBBdDadCbcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  C  b   C a  A      

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCcCCdA D a  C D    

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL.  BcDcBAcbd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBD dcBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCBa BCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 2 15

Matematik 20 3 2 15
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 0 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 3 40

Fen 20 8 3 40
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 0 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 4 5 40

Sosyal Bilgiler 10 4 5 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 0 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞENGÜL 1515 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,000 222,020 27 71 71 389 1137

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 4 11 0,33 2 7,47 4,80 2,96

Fen 20 10 9 7,00 35 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 56 28 46,67 52 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CAaDDCAaBBBBcDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cCdCd cabdcb A  d Dd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CdcCdAAbDbBD CAacdaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBADABADAc

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAaBDDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCBbDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 11 20

Matematik 20 4 11 20
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 6 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ UTKU GÜLCÜLER 1565 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,800 222,020 10 21 21 54 239

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 13 7 10,67 53 7,47 4,80 2,96

Fen 20 15 3 14,00 70 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 73 15 68,00 76 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCAbBBBBdDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACCCccDCCBBbDbdCAcDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCC ACDbBDDCADDda 

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBdDABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDdBDDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 13 7 65

Matematik 20 13 7 65
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 6 2 75
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 15 3 75

Fen 20 15 3 75
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ KOÇOĞLU 1557 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,400 222,020 29 82 82 468 1321

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 8 10 4,67 23 7,47 4,80 2,96

Fen 20 10 9 7,00 35 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 50 35 38,33 43 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DdCCaaDABddBDACDDC C

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDBAdabaDa  abadCCCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CcA ccCDcBdDabbCCBdC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AbDddADbBC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBBCDDcdAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE  dDAcBdCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 8 10 40

Matematik 20 8 10 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 3 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50
Talking about routines and daily activies 4 2 1 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ TİMUR 1508 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,600 222,020 1 5 5 13 69

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 18 2 17,33 87 7,47 4,80 2,96

Fen 20 16 2 15,33 77 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 78 9 75,00 83 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCADBB BcDBCaCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACaCcBDCCBBDDABCABDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAACD BDDCADc aC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBdDABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBDDBdA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 18 2 90

Matematik 20 18 2 90
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 7 1 88
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KAPLAN 1531 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,400 222,020 8 19 19 46 213

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 16 4 14,67 73 7,47 4,80 2,96

Fen 20 13 7 10,67 53 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 74 16 68,67 76 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCADBBdBADBCCCdD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACCCABDCCcabDbBCABDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CdBCCAbCDABDbbADcbBb

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBADABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDbBDDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 16 4 80

Matematik 20 16 4 80
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 6 2 75
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL NUR ALTUNTAŞ 1563 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,000 222,020 18 35 35 122 445

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 10 5 8,33 42 7,47 4,80 2,96

Fen 20 12 5 10,33 52 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 68 14 63,33 70 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDcBaBBDbCaDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dD A BbDcB Ca BACbC 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ C dD cCbDBbDd ACCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 5 50

Matematik 20 10 5 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 4 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 5 60

Fen 20 12 5 60
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ÜSTÜNDAĞ 1552 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,000 222,020 33 112 112 751 1993

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 3 5 1,33 7 7,47 4,80 2,96

Fen 20 9 4 7,67 38 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,45 6,20 4,22

Toplam: 90 37 22 29,67 33 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DACaCBD B aabdCaDCAa

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDcAaBba            

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CBAD       bbcACCaCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AbDcBdDABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBcaDDBBbD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 2 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 4 45

Fen 20 9 4 45
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 0 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 0 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DORUKKAĞAN YILMAZ 1558 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,200 222,020 15 32 32 108 393

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 12 4 10,67 53 7,47 4,80 2,96

Fen 20 14 0 14,00 70 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 1 6,67 67 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 63 11 59,33 66 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCCCBDcBca DACD CAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDBA dADbB  C BACaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ C AD ACDD A C ACC CC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADA bDAB 

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BB CDbB AD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBdCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 12 4 60

Matematik 20 12 4 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 3 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 0 70

Fen 20 14 0 70
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 0 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 1 70

Sosyal Bilgiler 10 7 1 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 0 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 1 70

Din K.ve A.B. 10 7 1 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇALIŞKAN 1575 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,800 222,020 38 138 138 1027 2712

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 7 12 3,00 15 7,47 4,80 2,96

Fen 20 5 15 0,00 0 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 39 50 22,33 25 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE dbCDDCbDaBdBAccdCbAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dddCccDaCacDDdaaA Db

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ bbddCbbbcddbDbAabAaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CdcDABccAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBbcCaBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDbdabaCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 12 35

Matematik 20 7 12 35
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECE İREM SOYLU 1532 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,000 222,020 25 64 64 337 1008

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 7 5 5,33 27 7,47 4,80 2,96

Fen 20 10 7 7,67 38 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 57 20 50,33 56 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE a CDaCADBBaBdDBCaCdD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACC c b a BDDA    cc

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CdB bAA Dcca CAbDdBC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBcDABADAb

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCB DBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 1 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 2 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÖZDEMİR 1510 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,200 222,020 12 23 23 67 288

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 13 6 11,00 55 7,47 4,80 2,96

Fen 20 15 4 13,67 68 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 71 17 65,33 73 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CACbaCADBBBBcDBCCCdD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cCaCAB CCBBbDABCAccd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CbBCCAACDABDDCAaDdd 

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADbBADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDaBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBbDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 13 6 65

Matematik 20 13 6 65
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 3 63
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE      V ATANSEVER 1651 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,200 222,020 15 32 32 108 393

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 12 5 10,33 52 7,47 4,80 2,96

Fen 20 14 6 12,00 60 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 65 19 58,67 65 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE   CDDCADBBaBdDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  CaCABDaCdBbDAd A DA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ bCBCaAACDcBDDdAbDAaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAdBDc ccB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDdBDDBCc

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 2 80

Türkçe 20 16 2 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 12 5 60

Matematik 20 12 5 60
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 4 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EGE SARP YURDAKUL 1514 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,200 222,020 24 60 60 302 934

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 7 11 3,33 17 7,47 4,80 2,96

Fen 20 12 7 9,67 48 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 57 30 47,00 52 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DACaCBDABBBBbACabCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDdAa dDba CCaadCbCc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CadDcAC DdbDbbACCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AAaABcDAdb

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBcdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBdCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 11 35

Matematik 20 7 11 35
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 4 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TUNA KAHYA 1511 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,600 222,020 19 39 39 137 496

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 1 15,67 78 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 8 4 6,67 33 7,47 4,80 2,96

Fen 20 11 1 10,67 53 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 0 9,00 90 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 63 6 61,00 68 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDABdBB  CD CAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK AD A  AD c  Cb  CaCc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ C   D C   ADCAAa BCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABAD BC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CB ADBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 1 80

Türkçe 20 16 1 80
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 1 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 1 55

Fen 20 11 1 55
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 0 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 0 90

Sosyal Bilgiler 10 9 0 90
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90
Talking about routines and daily activies 4 3 0 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN KARADENİZ 1604 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,600 222,020 21 45 45 167 575

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 12 8 9,33 47 7,47 4,80 2,96

Fen 20 14 6 12,00 60 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 56 34 44,67 50 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDABdBBDACDDCAa

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDcAaBbDDBdbaDBACaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CBADaACcDBbbCAcCCaCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AbDcdbDABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ dBdCDccadD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE *aDcbBbacb

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 12 8 60

Matematik 20 12 8 60
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YÜKSEK 1678 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,600 222,020 30 85 85 482 1347

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 7,47 4,80 2,96

Fen 20 14 6 12,00 60 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 53 35 41,33 46 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CcdDDCADBaccADBCCbdD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cC CccbadcababddA Dd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAACabBcDdAcaABC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBADABdaAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAaBDDdBBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBbcBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 5 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENGİN DERAL 1559 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,800 222,020 32 110 110 739 1960

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 10 10 6,67 33 7,47 4,80 2,96

Fen 20 5 15 0,00 0 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 48 42 34,00 38 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DACaaBDcBBaaDAbaDCdC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDacaBbcDcBbdDBACbCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ aadbccbaDcdDbdACCcda

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADbdADAaC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBdCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBacDBdCcb

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 5 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM GÜR 1530 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,200 222,020 35 118 118 834 2233

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 5 2 4,33 22 7,47 4,80 2,96

Fen 20 0 3 -1,00 -5 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 39 21 32,00 36 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DddaCdDdBaBBDdCDDCdC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dD AC       a   C  A

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ da                d 

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. bcDcBADABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDAbdCCdD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 2 25

Matematik 20 5 2 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 2 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 0 3 0

Fen 20 0 3 0
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 0 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 0 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 0 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA YURTSEVEN 1524 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,800 222,020 3 12 12 27 112

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 14 5 12,33 62 7,47 4,80 2,96

Fen 20 16 3 15,00 75 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 77 11 73,33 81 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCcDcBBBBDACDDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK ADcA BbDDBBCCbBbCaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ a ADDACDDBADCAcCCBbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 14 5 70

Matematik 20 14 5 70
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 6 1 75
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ŞUEKİNCİ 1612 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,400 222,020 26 69 69 370 1098

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 2 8,33 42 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 8 6 6,00 30 7,47 4,80 2,96

Fen 20 14 6 12,00 60 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 1 7,67 77 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 3 2 2,33 23 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 48 18 42,00 47 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE  A D CADBBdB Dd     

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACbCABa C c D  aA cd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CaBCCcACaABcDCAaDABd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABcD A

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDb   

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CacCB     

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 2 45

Türkçe 20 9 2 45
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 0 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 8 6 40

Matematik 20 8 6 40
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 3 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 8 1 80

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 1 60

Din K.ve A.B. 10 6 1 60
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TÜRKMEN 1617 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,000 222,020 37 131 131 940 2498

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 4 9 1,00 5 7,47 4,80 2,96

Fen 20 5 1 4,67 23 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 3 4 1,67 17 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 34 30 24,00 27 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DcaaCBDABBaaDbCaDa  

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK *DBcdab  cab    C Cb

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ      A     DaA   BC 

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADcdADbBd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cBBaaDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE d  A aCCab

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 4 9 20

Matematik 20 4 9 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 4 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 1 25

Fen 20 5 1 25
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 0 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 0 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30
Talking about routines and daily activies 4 1 1 25
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM ÇELİK 1512 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,200 222,020 9 20 20 48 221

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 13 5 11,33 57 7,47 4,80 2,96

Fen 20 16 3 15,00 75 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 73 13 68,67 76 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCCCBDdBBBBDcCaDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dD A dADDBBCCDBbCaCb

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ C ADDACDDBdDCccCCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDA BCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 13 5 65

Matematik 20 13 5 65
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 2 63
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMDİ EFE TEZGEL 1654 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
101,600 222,020 40 176 176 1834 5012

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 7,47 4,80 2,96

Fen 20 1 19 -5,33 -27 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 1 9 -2,00 -20 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 18 72 -6,00 -7 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE abCDcbAbcdcBAbcdCbAb

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cdbCdcbabcdcbABCdcbA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ aCcbabbdcbabcdcbabcd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. Cabcdcbabc

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ cdcBabCdcB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE babCdcbabc

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 6 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 1 19 5

Fen 20 1 19 5
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAL GÜNAL 0 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,800 222,020 6 17 17 41 203

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 14 4 12,67 63 7,47 4,80 2,96

Fen 20 15 2 14,33 72 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 1 7,67 77 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 71 13 66,67 74 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE aACDDCdcBBBBADBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK AC CcBDCCBBbDAB dcDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCC ACD BDDCAaDd C

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABA dA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDcdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDdBDDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 14 4 70

Matematik 20 14 4 70
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 2 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 15 2 75

Fen 20 15 2 75
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 1 80

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN BATAK 1618 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,600 222,020 7 18 18 42 208

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 13 5 11,33 57 7,47 4,80 2,96

Fen 20 18 2 17,33 87 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 70 16 64,67 72 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCADBBdBdDBCCC D

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACCCABDaC BbDbB AcDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAACDbBDDCADDAaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBADABccdA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBcbCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCB DBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 13 5 65

Matematik 20 13 5 65
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 3 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ÇAKIN 1666 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,200 222,020 5 16 16 39 193

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 14 5 12,33 62 7,47 4,80 2,96

Fen 20 16 4 14,67 73 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 73 15 68,00 76 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCADBBaBcDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK AaaCABDCCBBDDbBaA Dd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAACDbBDDCAaDdBa

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBdDABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDdB DBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 14 5 70

Matematik 20 14 5 70
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
JARA ÇİMEN 1570 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,000 222,020 17 34 34 112 408

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 14 4 12,67 63 7,47 4,80 2,96

Fen 20 13 4 11,67 58 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 64 20 57,33 64 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DACCCBDABaaaDACaDCA 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDBACBADbBB C BcCbCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ   bDDACDDBbaC AaCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. dADcBADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cBBdDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CdDAbBbCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 14 4 70

Matematik 20 14 4 70
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 3 63
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ŞAHİN 1556 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,800 222,020 36 120 120 856 2283

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 7,47 4,80 2,96

Fen 20 9 10 5,67 28 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 42 42 28,00 31 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DA aCBDABBaBDdCaD   

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dac aBdccaabdDcAaabc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ baAccACDDBbbaAcb BdC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADbBADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBBCcDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE aBDcadbadc

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 4 60

Türkçe 20 12 4 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 3 16 15

Matematik 20 3 16 15
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 0 7 0
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA KAHRAMAN 1519 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,400 222,020 14 29 29 100 364

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 11 9 8,00 40 7,47 4,80 2,96

Fen 20 14 5 12,33 62 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 68 21 61,00 68 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCADBBdBADBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK dCaCABcCCdBDDbdaAaDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCccCDbBcDCA DABd

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBcDABbDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCBbDBCb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEDA DEMİR 1720 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,000 222,020 2 7 7 15 71

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 19 1 18,67 93 7,47 4,80 2,96

Fen 20 15 3 14,00 70 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 77 9 74,00 82 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE  ACCCBD BaBBDdCDDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK ADBACBADDBBCCDBACaCA

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ C dDDACDDBADCd bCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADABADdBC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDADBdCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 2 80

Türkçe 20 16 2 80
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 19 1 95

Matematik 20 19 1 95
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 7 1 88
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 15 3 75

Fen 20 15 3 75
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR ÇINAR 1513 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,200 222,020 20 42 42 156 542

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 11 5 9,33 47 7,47 4,80 2,96

Fen 20 13 4 11,67 58 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 62 20 55,33 61 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DAbCCBDdBBBaDACaDCAb

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dD A dADDB CacBAC Cd

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ   AcDAbD BbDCAACCBdC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADbBADcBd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDBaAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDA BCCdD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 5 55

Matematik 20 11 5 55
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 2 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 0 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR KAAN FİDAN 1534 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,800 222,020 4 13 13 31 141

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 18 2 17,33 87 7,47 4,80 2,96

Fen 20 14 5 12,33 62 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 75 13 70,67 79 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE bACDaCADBBdBdDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACaCABDaCBBDDABCABDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAcCabBDDCAcDdB 

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABcDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCBBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCB DBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 18 2 90

Matematik 20 18 2 90
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 6 2 75
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA AKKURT 1548 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,600 222,020 22 53 53 268 847

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 8 5 6,33 32 7,47 4,80 2,96

Fen 20 7 2 6,33 32 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 0 8,00 80 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 56 13 51,67 57 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE  ACDaCADBBcBcDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACaCbB a  c DA  A Dd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCcCb A D    CA     

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADAB DA 

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCaBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBbDcCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 3 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 2 35

Fen 20 7 2 35
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 0 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 1 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 8 0 80

Sosyal Bilgiler 10 8 0 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA İLHAN 1567 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,600 222,020 23 54 54 280 879

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 9 8 6,33 32 7,47 4,80 2,96

Fen 20 8 3 7,00 35 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 1 7,67 77 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 7 0 7,00 70 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 56 16 50,67 56 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DcaCaBD BBBBDACDDCA 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dccA BADcB CaDBcCaa 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ    D AC  BbabA   BCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADcBADAB 

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCcDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDA BCC  

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 8 45

Matematik 20 9 8 45
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 5 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 8 3 40

Fen 20 8 3 40
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 0 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 0 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 1 80

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 0 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 7 0 70

İngilizce 10 7 0 70
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 0 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE ÖZTÜRK 1640 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,200 222,020 13 27 27 88 335

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 12 4 10,67 53 7,47 4,80 2,96

Fen 20 14 5 12,33 62 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 69 16 63,67 71 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDaCADBBdBdDBCCbAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  CCCcBcCC BDDAd A Dd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCdACD BDDCAaDdaa

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBcDABADAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDbBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBDDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 12 4 60

Matematik 20 12 4 60
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 1 63
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EROL 576 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,600 222,020 39 174 174 1785 4859

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 6 14 1,33 7 7,47 4,80 2,96

Fen 20 3 17 -2,67 -13 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE cAddacbbdcBaDcbDcCda

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK cbBdbcAcbBadCbaACdac

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CadacdaaaacbCbbdCcda

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. cAcAabDcdb

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BdcdcaBBcD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dcbcbaadca

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 7 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EROL 1576 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,400 222,020 28 79 79 443 1271

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 7 13 2,67 13 7,47 4,80 2,96

Fen 20 13 7 10,67 53 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 1 6,67 67 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 54 34 42,67 47 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DAaaCBDdBBcaDdCaDCAa

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dcccadbDbBadaDBACbCc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CddDbACbDBbDCAcCbBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. A  cBADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBCDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CcbAbBdCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 7 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 1 70

Sosyal Bilgiler 10 7 1 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 0 33
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA BOZBAŞ 1535 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,000 222,020 31 87 87 505 1391

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 4 4 2,67 13 7,47 4,80 2,96

Fen 20 7 8 4,33 22 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 48 22 40,67 45 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE DcC CBD BaBBDACDDCA 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK db A   a B  a   C C 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ  BA  cCbbaADbd Cbc C

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AcDdBADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBcdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CaDAbBdCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 2 75

Türkçe 20 15 2 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 0 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 2 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 8 35

Fen 20 7 8 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 3 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ 1564 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,800 222,020 34 115 115 812 2169

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 7,47 4,80 2,96

Fen 20 9 11 5,33 27 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 44 42 30,00 33 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE   CDDacDaBBBADaaCCcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  CdCbdbCbcabadd Aaad

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CdBCCbdCabcbDCAcDdaa

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. daADAacDdA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDaBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CabCBcDaCb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 4 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞAR 1500 7I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,800 222,020 10 21 21 54 239

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 40 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,82 10,66 7,91

Matematik 20 13 5 11,33 57 7,47 4,80 2,96

Fen 20 15 5 13,33 67 9,37 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,82 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,20 4,16 2,50

Toplam: 90 73 15 68,00 76 49,97 37,14 24,87

TÜRKÇE CACDDCADdBaBcDBCCCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ACaCbBDCC BDDbd AcDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCcAbDbBDDCADDdaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBdDABcDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CBDCBDDBCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 13 5 65

Matematik 20 13 5 65
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 5 1 63
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 4 0 100
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÇA ĞLA YÜCESAN 1649 7J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,200 222,020 8 103 103 676 1797

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,30 10,66 7,91

Matematik 20 4 10 0,67 3 3,80 4,80 2,96

Fen 20 8 12 4,00 20 7,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,27 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,46 6,20 4,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,03 4,16 2,50

Toplam: 90 47 37 34,67 39 37,87 37,14 24,87

TÜRKÇE DcaCaBDABaBBDACDDCAd

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK d BAadbDcBdabca     

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CcdbcAdbcBbaadAaCBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AbDdBADABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBabbDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDccBCCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 10 20

Matematik 20 4 10 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 5 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDANUR CANİKLİ 1641 7J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,000 222,020 10 134 134 962 2562

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,30 10,66 7,91

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 3,80 4,80 2,96

Fen 20 4 16 -1,33 -7 7,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,27 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,46 6,20 4,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,03 4,16 2,50

Toplam: 90 42 47 26,33 29 37,87 37,14 24,87

TÜRKÇE DcaCaBDABaBBDACDDCAd

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dbc babccBdadcBcCaCc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CcdacddaDBccbbdaacbC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AbDdBADABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ aBabbDBBAc

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDccBCCaD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 6 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇİRKİN 1572 7J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,400 222,020 2 55 55 283 889

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 11,30 10,66 7,91

Matematik 20 8 8 5,33 27 3,80 4,80 2,96

Fen 20 11 1 10,67 53 7,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,27 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,46 6,20 4,22

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,03 4,16 2,50

Toplam: 90 53 19 46,67 52 37,87 37,14 24,87

TÜRKÇE  AaDaCAD BBB DBCCdAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  C CAd aC abDAdCAcbd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCB C A D  D CAc AB 

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBdDABADbA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DA BbDCcBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCd D CA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 3 70

Türkçe 20 14 3 70
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 8 40

Matematik 20 8 8 40
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 3 38
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 1 55

Fen 20 11 1 55
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 1 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 0 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN NİSA YÜKSEL 1579 7J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,800 222,020 4 70 70 375 1108

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,30 10,66 7,91

Matematik 20 10 7 7,67 38 3,80 4,80 2,96

Fen 20 12 6 10,00 50 7,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 2 6,33 63 6,27 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,46 6,20 4,22

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,03 4,16 2,50

Toplam: 90 53 30 43,00 48 37,87 37,14 24,87

TÜRKÇE bdCDaCADdadBdDBCCdcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  CbbABbCC BacAd AcDA

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCAAaDA*a CAab Ba

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CB DdBdDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBbcCBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDC DbdbA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 7 50

Matematik 20 10 7 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 2 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 2 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 2 70

Sosyal Bilgiler 10 7 2 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 1 50
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM ELA İBİK 0 7J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,200 222,020 7 100 100 649 1740

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 11,30 10,66 7,91

Matematik 20 4 7 1,67 8 3,80 4,80 2,96

Fen 20 10 6 8,00 40 7,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 3 3,00 30 6,27 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,46 6,20 4,22

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 3,03 4,16 2,50

Toplam: 90 39 28 29,67 33 37,87 37,14 24,87

TÜRKÇE CAdDDC DaBdB DcCCC D

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cC C  aa  Bca c A  b

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCbAAda Bc dAaD  C

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADb  c b

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAdBDDdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE dabdac    

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 3 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 6 50

Fen 20 10 6 50
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 2 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 4 3 40

Sosyal Bilgiler 10 4 3 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 0 6 0

İngilizce 10 0 6 0
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 0 4 0
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM İNCİ 1707 7J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,800 222,020 1 44 44 162 565

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,30 10,66 7,91

Matematik 20 10 4 8,67 43 3,80 4,80 2,96

Fen 20 14 6 12,00 60 7,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,27 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,46 6,20 4,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,03 4,16 2,50

Toplam: 90 62 22 54,67 61 37,87 37,14 24,87

TÜRKÇE DAaadBDABaBBDACaDCAC

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK  DcA BADDc  acBAC C 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ bBdDDACDaB*DCdACCBCd

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADbBADABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ cBBdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dBDAbBCbBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 4 50

Matematik 20 10 4 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 3 1 38
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DUVA 17000 7J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,800 222,020 6 96 96 596 1601

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 11,30 10,66 7,91

Matematik 20 6 5 4,33 22 3,80 4,80 2,96

Fen 20 7 4 5,67 28 7,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 6,27 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,46 6,20 4,22

İngilizce 10 1 0 1,00 10 3,03 4,16 2,50

Toplam: 90 43 19 36,67 41 37,87 37,14 24,87

TÜRKÇE bcCDDCADBBdBc cCdaAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cC CAd a  ca A  A D 

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCcC bA aAB  dA     

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBADABcDAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAdBDDdBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE    C      

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 2 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 4 35

Fen 20 7 4 35
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 0 1 0

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 0 25
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 0 10

İngilizce 10 1 0 10
Making simple comparisons 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 0 25
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK NAZ YALÇIN 1636 7J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,800 222,020 9 120 120 856 2283

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,30 10,66 7,91

Matematik 20 5 6 3,00 15 3,80 4,80 2,96

Fen 20 7 11 3,33 17 7,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,27 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,46 6,20 4,22

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 3,03 4,16 2,50

Toplam: 90 40 38 27,33 30 37,87 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCaCcDccdBBcdCDDCAb

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dc A  AD c  a Bc bC 

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ C d aAbDcBAabdbbdBCd

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADdBcDABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBcCDDBBcD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE dcDd Babda

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 6 25

Matematik 20 5 6 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 3 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 0 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA KARAPINAR 1581 7J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,400 222,020 3 66 66 339 1018

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 11,30 10,66 7,91

Matematik 20 9 7 6,67 33 3,80 4,80 2,96

Fen 20 10 7 7,67 38 7,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 6,27 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,46 6,20 4,22

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,03 4,16 2,50

Toplam: 90 52 26 43,33 48 37,87 37,14 24,87

TÜRKÇE   a DCADBBdBADBCCbAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  CaCABc   BcDABaAcbd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CdBCCAAbD BD dAcada 

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dBADABAaAb

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DdBBDD BBc

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CabCB adCA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 3 70

Türkçe 20 14 3 70
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 7 45

Matematik 20 9 7 45
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 4 25
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 1 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 2 2 50
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YANMAZ 1588 7J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,800 222,020 5 95 95 576 1552

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 10 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 11,30 10,66 7,91

Matematik 20 5 12 1,00 5 3,80 4,80 2,96

Fen 20 12 6 10,00 50 7,00 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 6,27 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,46 6,20 4,22

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,03 4,16 2,50

Toplam: 90 48 35 36,33 40 37,87 37,14 24,87

TÜRKÇE DcbCCBDcBaBBDdCaDCd 

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dcccdddabB C D cCCbc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ baA aACDD bDCAcCbBCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADdBADABd

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDBBAc

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE Cdcc BdCac

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 12 25

Matematik 20 5 12 25
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 5 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30
Talking about routines and daily activies 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 0 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YAMAN NİŞLİ 1583 7K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,600 222,020 7 68 68 362 1074

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 14 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 10,48 10,66 7,91

Matematik 20 9 8 6,33 32 4,38 4,80 2,96

Fen 20 12 7 9,67 48 7,40 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 5,33 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,00 4,16 2,50

Toplam: 90 52 32 41,33 46 41,05 37,14 24,87

TÜRKÇE  ACDDCADdBdBdDcaCbAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  a CAcDbC cDaABbcBDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ C BCCAACDbBDcdcDadBb

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. daccdBADcA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBaDdBBc

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCBbD CA

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 8 45

Matematik 20 9 8 45
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 5 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 3 1 75
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 1 0 100

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÖZALP 1505 7K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,400 222,020 11 109 109 712 1897

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 14 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 10,48 10,66 7,91

Matematik 20 7 7 4,67 23 4,38 4,80 2,96

Fen 20 11 8 8,33 42 7,40 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 5,33 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,00 4,16 2,50

Toplam: 90 44 36 32,00 36 41,05 37,14 24,87

TÜRKÇE a CDDC baBaBdDcaCd b

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK  d C   dC BDadBacBDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CbBCCbAbDbabDCAacA C

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. dacDcBcDAd

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBbDCcBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE baDCBDaBCb

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 7 7 35

Matematik 20 7 7 35
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 5 13
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 0 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE DURU KARA 1594 7K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,400 222,020 5 52 52 242 781

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 14 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,48 10,66 7,91

Matematik 20 10 8 7,33 37 4,38 4,80 2,96

Fen 20 13 7 10,67 53 7,40 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 5,33 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,00 4,16 2,50

Toplam: 90 59 28 49,67 55 41,05 37,14 24,87

TÜRKÇE acCDDCAadaBBADBCdCAD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK cCCCb baCBBb bBdABDd

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ CCBCCbAaaABabCADcAaC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. CBcDbBAcAA

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DABBDDaBBB

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE CaDCBDb Cc

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 8 50

Matematik 20 10 8 50
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 4 4 50
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 2 2 50
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60
Making simple comparisons 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Talking about routines and daily activies 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL ÖZDAL 0 7K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,800 222,020 6 59 59 300 928

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 14 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,48 10,66 7,91

Matematik 20 11 3 10,00 50 4,38 4,80 2,96

Fen 20 9 8 6,33 32 7,40 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 5,33 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,00 4,16 2,50

Toplam: 90 57 21 50,00 56 41,05 37,14 24,87

TÜRKÇE DdCCCBDdBaBBbdCaDC  

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dDBA  ADcB C D AC Cc

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ badDaAC cBdaCA d BCC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AADbBADcBC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE aBDADBCC D

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 11 3 55

Matematik 20 11 3 55
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 2 2 25
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 2 0
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 1 0 100

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80
Talking about routines and daily activies 4 3 1 75
Analysing a chart about some sports 1 1 0 100
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 3 0 75
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ŞENKARDEŞ 1599 7K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,800 222,020 12 125 125 900 2398

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 14 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,48 10,66 7,91

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 4,38 4,80 2,96

Fen 20 6 14 1,33 7 7,40 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 5,33 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,00 4,16 2,50

Toplam: 90 48 42 34,00 38 41,05 37,14 24,87

TÜRKÇE DcCCCBDdBaBdDACaDCAd

Cevap Anh. B DACCCBDABBBBDACDDCAC

MATEMATİK dcBdacbacdBbdcadaaac

Cevap Anh. B ADBACBADDBBCCDBACCCA

FEN BİLİMLERİ CddcaAdbccbabAddCBaC

Cevap Anh. B CBADDACDDBADCAACCBCC

SOSYAL BİL. AAacBADABC

Cevap Anh. B AADABADABC

DİN KÜLTÜRÜ BBBdDDBBAD

Cevap Anh. B BBBCDDBBAD

İNGİLİZCE CBDAbBCCBD

Cevap Anh. B CBDADBCCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 1 0 100

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 1 7 13
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 1 0 100
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 1 3 25
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 1 0 100
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 0 1 0

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90
Talking about routines and daily activies 4 4 0 100
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 4 0 100
Making simple comparisons 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2022 - 2023 LGS 2.DENEME

İSTANBUL / EYÜP / Alibeyköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETCAN ÖZDEMİR 1673 7K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
101,600 222,020 14 176 176 1834 5012

Puanı Hesaplanan: 181 181 1895 5183

Katılımlar: 14 181 181 1895 5186

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 10,48 10,66 7,91

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 4,38 4,80 2,96

Fen 20 5 15 0,00 0 7,40 6,58 4,53

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 5,33 4,82 3,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,45 6,20 4,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 6,00 4,16 2,50

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 41,05 37,14 24,87

TÜRKÇE CbdacbbadcaBdbaCabcD

Cevap Anh. A CACDDCADBBBBADBCCCAD

MATEMATİK ddbaAcbdacdbDcabcaab

Cevap Anh. A ACCCABDCCBBDDABCABDA

FEN BİLİMLERİ baBddcAaDbccabdcDbcC

Cevap Anh. A CCBCCAACDABDDCADDABC

SOSYAL BİL. aBcDbcADbc

Cevap Anh. A CBADABADAA

DİN KÜLTÜRÜ DAcBDDbcBa

Cevap Anh. A DABBDDCBBB

İNGİLİZCE aBcbdbcaad

Cevap Anh. A CBDCBDDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

1 0 1 0

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 8 0 8 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır 1 0 1 0
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
F.7.1.2.1.     Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan
takımyıldızlara değinilir.

1 1 0 100

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 4 0 4 0
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları
tahmin eder.

1 0 1 0

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır.

1 0 1 0

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.

1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33

DİN KÜLTÜRÜ 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10
Making simple comparisons 1 0 1 0
Describing characters/people (making simple inquiries) 4 1 3 25
Analysing a chart about some sports 1 0 1 0
Talking about routines and daily activies 4 0 4 0
